证券代码：300387           证券简称：富邦股份         公告编码：2019-079

湖北富邦科技股份有限公司

关于简式权益变动报告书的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日在中

国证监会指定信息披露网站上刊登了《简式权益变动报告书》，现将有关内容补

充如下：

一、关于“第三节权益变动目的”有关内容的补充

补充前：

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于信息披露义务人经营发展需要。本次权益变动后，信息

披露义务人累计减持公司 14,588,590 股，累计减持比例达到 5.00%；持有上市公

司股份从 39,848,367 股减少至 25,259,777 股，持股比例从 13.66%下降至 8.66%。

补充后：

一、本次权益变动的目的

2014 年 7 月 2 日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所

持公司股份数量为 8,508,836 股，占当时公司总股本的 13.9512%。截至本报告书

披露日，由于上市公司限制性股票授予事项、回购注销事项，信息披露义务人持

股比例存在被动增加、被动稀释的情况；信息披露义务人通过集中竞价、大宗交

易方式导致持股比例降低。信息披露义务人所持上市公司股份变动情况累计已达

到 5.00%。

二、关于“第四节权益变动方式”有关内容的补充

补充前：

一、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司无限售流通股 39,848,367

股，占公司总股本的 13.66%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司无限售流通股 25,259,777

股，占公司总股本的 8.66%。

本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变更。公司控股股东仍为应

城市富邦科技有限公司，实际控制人仍为王仁宗先生与方胜玲女士。

二、本次权益变动情况

截至本报告签署日，信息披露义务人长江创富通过集中竞价、大宗交易等方

式累计减持 14,588,590 股，累计减持比例达到 5.00%。减持情况具体如下：

股东名称 减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占目前总股

本比例

长江创富

集中竞价 2019.6.14-7.2 10.08 2,775,000 0.95%

大宗交易 2019.7.18-7.26 9.10 5,700,000 1.96%

集中竞价 2019.11.20-12.9 9.48 2,889,590 0.99%

大宗交易 2019.12.10-12.11 8.55 3,224,000 1.10%

合计 14,588,590 5.00%

三、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

变动前 变动后

持股数量（股）

持股

比例

持股数量（股）

持股

比例

长江创富

合计持有股份 39,848,367 13.66% 25,259,777 8.66%

其中：无限售条件股份 39,848,367 13.66% 25,259,777 8.66%

有限售条件股份 0 0% 0 0%

补充后：

一、信息披露义务人持有公司股份情况

2014 年 7 月 2 日，公司首次公开发行股票并上市时，信息披露义务人所

持公司股份数量为 8,508,836 股，占当时公司总股本的 13.9512%；截至本报告书

签署日，信息披露义务人所持公司股份数量为 25,259,777 股，占目前公司总股本

的 8.6566%。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份变动情况如下：

权益变动

时间

变动

方式

变动后

持股数量（股）

变动时

公司总股本（股）

变动后

持股比例

变动

比例

备注

2015.11.6 被动稀释 17,017,672 124,680,000 13.6491% -0.3021%
授予首期限制

性股票上市

2016.6.30
集中竞价

增持
17,027,672 124,680,000 13.6571% 0.0080%

集中竞价增持

10,000 股

2016.10.27 被动稀释 17,027,672 124,972,000 13.6252% -0.0319%
授予预留限制

性股票上市

2017.10.11
股份比例

被动增加
17,027,672 124,942,000 13.6285% 0.0033%

限制性股票回

购注销

2018.5.15
股份比例

被动增加
17,027,672 124,916,500 13.6312% 0.0027%

限制性股票回

购注销

2018.7.10
股份比例

被动增加
39,848,367 291,258,095 13.6815% 0.0503%

全额认购富邦

股份 2018 年配

股

2018.11.23
股份比例

被动增加
39,848,367 289,057,018 13.7856% 0.1041%

限制性股票回

购注销

2019.7.2
集中竞价

减持
37,073,367 289,057,018 12.8256% -0.9600%

2019.6.14-7.2

期间，通过集中

竞价减持

2,775,000 股

2019.7.26
大宗交易

减持
31,373,367 289,057,018 10.8537% -1.9719%

2019.7.18-7.26

期间，通过大宗

交易减持

5,700,000 股

2019.11.14 被动稀释 31,373,367 291,797,018 10.7518% -0.1019%
授予首期限制

性股票上市

2019.12.9
集中竞价

减持
28,483,777 291,797,018 9.7615% -0.9903%

2019.11.20-12.

9 期间，通过集

中竞价减持股

份 2,889,590 股

2019.12.11
大宗交易

减持
25,259,777 291,797,018 8.6566% -1.1049%

2019.12.10-12.

11 期间，通过

大宗交易减持

股份 3,224,000

股

权益变动合计 -5.2946% -

截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人应城市富邦科技有限公

司（以下简称“应城富邦”）在公司首次公开发行股票并上市时持有公司股份数

量为 20,038,307 股，占当时公司总股本的 32.8551%。所持上市公司股份变动情

况如下：

权益变动

时间

变动方式
变动后持股数

量（股）

变动时上市公司

总股本（股）

变动后持

股比例
变动比例 备注

2015.11.6 被动稀释 40,076,614 124,680,000 32.1436% -0.7115%
授予首期限制性

股票上市

2016.6.30
集中竞价

增持
40,090,414 124,680,000 32.1546% 0.0110%

集中竞价增持

13,800 股

2016.10.27 被动稀释 40,090,414 124,972,000 32.0795% -0.0751%
授予预留限制性

股票上市

2017.10.11
股份比例

被动增加
40,090,414 124,942,000 32.0872% 0.0077%

限制性股票回购

注销

2018.5.15
股份比例

被动增加
40,090,414 124,916,500 32.0938% 0.0066%

限制性股票回购

注销

2018.7.10
股份比例

被动增加
93,820,080 291,258,095 32.2120% 0.1182%

全额认购富邦股

份 2018 年配股

2018.11.23
股份比例

被动增加
93,820,080 289,057,018 32.4573% 0.2453%

限制性股票回购

注销

2019.11.14 被动稀释 93,820,080 291,797,018 32.1525% -0.3048%
授予首期限制性

股票上市

权益变动合计 -0.7026%

三、关于“附表：简式权益变动报告书”有关内容的补充

补充前：

基本情况

上市公司名称 湖北富邦科技股份有限公司

上市公司所

在地

湖北省应城市

股票简称 富邦股份 股票代码 300387

信息披露义务

人名称

武汉长江创富投资有限公司

信息披露义

务人注册地

湖北省应城市

拥有权益的股

份数量变化

增加  □  减少  √

不变，但持股人发生变化  □

有无一致行

动人

有  √    无 

信息披露义务

人是否为上市

公司第一大股

东

是  □      否  √

信息披露义

务人是否为

上市公司实

际控制人

是        否  √

权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易  √          协议转让  □

国有股行政划转或变更  □              间接方式转让  □

取得上市公司发行的新股  □            执行法院裁定  □

继承  □          赠与  □      其他  □ （请注明）

信息披露义务

人披露前拥有

权益的股份数

量及占上市公

司已发行股份

比例

股票种类：人民币普通股

持股数量： 39,848,367 股 12.92%

持股比例： 13.66%

本次权益变动

后，信息披露

义务人拥有权

益的股份数量

及变动比例

股票种类：人民币普通股

变动数量：25,259,777 股

变动比例： 8.66%

信息披露义务

人是否拟于未

来12个月内继

续增持

是  □         否  □

信息披露义务人承诺自 2019 年 12 月 10 日后的 6 个月内不通过集中竞价

方式减持所持有的公司股份之外，不排除在符合遵守现行有效的法律、

法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。

信息披露义务

人在此前 6 个

月是否在二级

市场买卖该上

市公司股票

是  □        否  □

在本报告书签署日期前六个月内，除本报告书第四节所披露事项之外，

信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖富邦股份股票的

情况。

补充后：

基本情况

上市公司名称 湖北富邦科技股份有限公司

上市公司所

在地

湖北省应城市

股票简称 富邦股份 股票代码 300387

信息披露义务

人名称

武汉长江创富投资有限公司

信息披露义

务人注册地

湖北省应城市

拥有权益的股

份数量变化

增加  □  减少  √

不变，但持股人发生变化  □

有无一致行

动人

有  √    无 

信息披露义务

人是否为上市

公司第一大股

东

是  □      否  √

信息披露义

务人是否为

上市公司实

际控制人

是        否  √

权益变动方式

（可多选）

通过证券交易所的集中交易  √          协议转让  □

国有股行政划转或变更  □              间接方式转让  □

取得上市公司发行的新股  □            执行法院裁定  □

继承  □          赠与  □      其他  √ （被动稀释、被动增加）

信息披露义务

人披露前拥有

权益的股份数

量及占上市公

司已发行股份

比例

股票种类：人民币普通股

持股数量： 8,508,836 股 12.92%

持股比例： 13.9512%

本次权益变动

后，信息披露

义务人拥有权

益的股份数量

及变动比例

股票种类：人民币普通股

变动数量：25,259,777 股

变动比例： 8.6566%

信息披露义务

人是否拟于未

来12个月内继

续增持

是  □         否  □

信息披露义务人承诺自 2019 年 12 月 10 日后的 6 个月内不通过集中竞价

方式减持所持有的公司股份之外，不排除在符合遵守现行有效的法律、

法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生

相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及

时履行信息披露义务。

信息披露义务

人在此前 6 个

月是否在二级

市场买卖该上

市公司股票

是  □        否  □

在本报告书签署日期前六个月内，除本报告书第四节所披露事项之外，

信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖富邦股份股票的

情况。

特此公告。

                                   湖北富邦科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日