证券代码：002426          证券简称：胜利精密         公告编号：2019-123

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于控股股东减持股份比例达到 1%的公告

控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股

股东高玉根先生发来的《关于股东减持股份的告知函》，自2019年10月25日至2019

年12月18日期间，经中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），通过集中

竞价的方式被动减持公司股份31,293,601股；经个人通过大宗交易的方式减持公

司股份3,500,000股，累计减持公司股份34,793,601股，达到公司总股本的1.01%，

具体情况如下：

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

股东

名称
减持方式 减持日期

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总

股本比例
证券公司

高玉根

集中竞价

（被动减持）
2019.10.25-10.29 2.52 300,800 0.0087% 中信证券

大宗交易 2019.10.29 2.33 3,500,000 0.1017% 安信证券

集中竞价

（被动减持）

2019.10.30-11.05 2.37 2,892,000 0.0840%

中信证券

2019.11.06 2.28 1,522,200 0.0442%

2019.11.07 2.25 1,156,900 0.0336%

2019.11.08 2.41 883,200 0.0257%

2019.11.11 2.28 676,600 0.0197%

2019.11.12 2.26 519,601 0.0151%

2019.11.13 2.38 399,800 0.0116%

2019.11.14 2.42 308,200 0.0090%

2019.11.15 2.37 237,800 0.0069%

2019.11.18 2.41 183,600 0.0053%

2019.11.19 2.38 141,900 0.0041%

高玉根

集中竞价

（被动减持）

2019.11.20 2.39 109,700 0.0032%

中信证券

2019.11.21 2.32 84,900 0.0025%

2019.11.22 2.34 65,700 0.0019%

2019.11.25 2.30 50,800 0.0015%

2019.11.26 2.30 39,400 0.0011%

2019.11.27 2.30 30,500 0.0009%

2019.11.28 2.30 23,600 0.0007%

2019.11.29 2.29 18,300 0.0005%

2019.12.02 2.27 2,560,800 0.0744%

2019.12.03 2.24 2,717,400 0.0790%

2019.12.04 2.28 2,634,200 0.0765%

2019.12.05 2.30 2,432,200 0.0707%

2019.12.06 2.29 1,880,500 0.0546%

2019.12.09 2.29 1,985,100 0.0577%

2019.12.10 2.28 1,652,900 0.0480%

2019.12.11 2.31 1,430,700 0.0416%

2019.12.12 2.35 1,138,100 0.0331%

2019.12.13 2.35 909,200 0.0264%

2019.12.16 2.35 887,500 0.0258%

2019.12.17 2.39 764,600 0.0222%

小计 34,138,701 0.9920%

集中竞价

（被动减持）
2019.12.18 2.44 654,900 0.0190% 中信证券

合计 34,793,601 1.0110%

其中，自2019年10月25日至2019年11月5日的集中竞价减持具体信息详见公司

于2019年11月7日披露的《关于控股股东股份减持计划实施完毕暨被动减持的预披

露公告》（公告编号：2019-107）。

高玉根先生本次减持的公司股份来源于公司首次公开发行股份取得的股份

（包括资本公积转增部分）。

2、股东减持股份前后的持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例
股数(股)

占总股本

比例

高玉根

合计持有股份 659,559,122 19.16% 624,765,521 18.15%

其中：无限售条件股份 82,925,038 2.40% 48,131,437 1.40%

      有限售条件股份 576,634,084 16.76% 576,634,084 16.76%

二、其他相关说明

1、公司于 2019 年 11 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减

持计划实施完毕暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-107）。

2、高玉根先生是公司控股股东，减持至今的进展尚未对公司治理结构和持

续经营产生重大影响，亦未导致公司控制权发生变化。

2、本次集中竞价减持属于被动减持，控股股东已告知中信证券股票减持应

严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规和规范性文件的规定。

4、高玉根先生本次减持与此前已披露的承诺一致，不存在应履行而未履行

承诺的情形。截至本公告日，高玉根先生预披露的被动减持计划尚未全部实施完

毕，公司将持续关注高玉根先生被动减持计划后续的实施进展情况，并按照相关

法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

高玉根先生出具的《关于股东减持股份的告知函》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日