佛山市南华仪器股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人股份减持 比例达到 1%的公告

股东杨耀光、李源、邓志溢、杨伟光、叶淑娟向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。

佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年8月10 日、2019年9月11日、2019年11月19日、2019年11月29日分别披露了《关 于公司控股股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(2019-074)、《关 于公司控股股东股份减持计划的预披露公告》(2019-079), 《关于持股 5%以 上股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(2019-100)、《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(2019-101)。公司持股 5%以上股东 及一致行动人杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生及叶淑娟女士计 划公告之日起 6 个月内通过集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份 4,741,500 (占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 5.99%)。其中,以集中竞价交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起十 五个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不 超过公司总股本的 1%;以大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起 三个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不 超过公司总股本的2%。

公司于 2019 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持比 例达到 1%的公告》(2019-084),公司控股股东及一致行动人杨耀光先生、李 源先生、邓志溢先生合计减持 158 万股,累计股份减持比例已达到公司总股本 剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 1.996%。

公司于2019年9月24日披露了《关于控股股东及一致行动人股份减持比例 达到 1%的公告》(2019-085),杨伟光先生减持 19.7 万股,占公司总股本剔除公

司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.249%,公司控股股东及一致行动人杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生合计减持 177.7 万股,累计股份减持比例已达到公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 2.245%。

公司于 2019 年 12 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告》(2019-105),公司持股 5%以上股东及一致行动人邓志溢先生、杨伟光先生及叶淑娟女士合计减持 791,500 股,累计股份减持比例已达到公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.9999%。

公司于 2019 年 12 月 23 日收到杨耀光先生、李源先生的《股份减持计划实施进展告知函》,其中杨耀光先生减持 400,000 股,占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.5053%,李源先生减持 396,200 股,占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 0.5005%。截至本公告日,公司持股 5%以上股东及一致行动人杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生及叶淑娟女士合计减持 3,957,700 股,累计股份减持比例已达到公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的 4.9999%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持股数	减持比例
杨耀光	集中竞价	2019年9月9日	48.71	390,000	0.4927%
	大宗交易	2019年12月20日	39.07	400,000	0.5053%
李源	集中竞价	2019年9月9日	48.48	332,500	0.4201%
		2019年9月10日	48.91	67,500	0.0853%
	大宗交易	2019年12月23日	38.1	396,200	0.5005%
邓志溢	集中竞价	2019年12月11日	42.96	11,200	0.0141%
		2019年12月13日	41.49	192,100	0.2427%
		2019年12月16日	41.87	191,700	0.2422%
	大宗交易	2019年9月19日	42.96	563,000	0.7110%

		2019年9月20日	44.48	227,000	0.2870%
杨伟光	集中竞价	2019年12月11日	42.95	16,400	0.0207%
		2019年12月12日	42.47	26,200	0.0331%
		2019年12月13日	41.49	195,300	0.2467%
	大宗交易	2019年9月23日	47.57	197,000	0.2490%
		2019年9月25日	47.22	533,000	0.6730%
		2019年9月26日	45.60	60,000	0.0760%
叶淑娟	集中竞价	2019年12月11日	43.00	13,800	0.0174%
		2019年12月13日	41.51	144,800	0.1829%

注:①上述减持股份来源:公司首次公开发行前股份;②表中减持比例,为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	nn w bi es	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	股份性质	股数 (股)	占总股本 比例	股数 (股)	占总股本 比例
杨耀光	合计持有股份	12,110,000	15.299%	11,710,000	14.794%
	其中: 无限售条件股份	2,735,000	3.455%	2,335,000	2.950%
	有限售条件股份	9,375,000	11.844%	9,375,000	11.844%
李源	合计持有股份	12,100,000	15.792%	11,703,800	14.786%
	其中: 无限售条件股份	2,725,000	3.443%	2,328,800	2.942%
	有限售条件股份	9,375,000	11.844%	9,375,000	11.844%
邓志溢	合计持有股份	11,710,000	14.794%	11,315,000	14.295%
	其中: 无限售条件股份	2,335,000	2.95%	1,940,000	2.451%
	有限售条件股份	9,375,000	11.844%	9,375,000	11.844%
杨伟光	合计持有股份	6,709,900	8.477%	6,472,000	8.176%

	其中: 无限售条件股份	1,084,975	1.371%	847,075	1.07%
	有限售条件股份	5,624,925	7.106%	5,624,925	7.106%
叶淑娟	合计持有股份	5,000,100	6.317%	4,841,500	6.117%
	其中: 无限售条件股份	1,250,025	1.579%	1,091,425	1.379%
	有限售条件股份	3,750,075	4.738%	3,750,075	4.738%

注:①表中所指占总股本比例,为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入的原因造成。

二、其他相关说明

- 1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定:
- 2、杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生、叶淑娟女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露,实际减持情况符合已披露的减持计划;
- 3、杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生、叶淑娟女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、备查文件

杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生、叶淑娟女士的《股份减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年12月23日