证券代码：002113                      证券简称：ST天润                    公告编号：2020-002

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事违规减持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）

于近日获悉公司董事麦少军先生在未披露减持计划的情况下，于 2019 年 12 月

20 日通过集中竞价方式减持公司股份 19,508 股，减持金额 36,675 元，造成违

规。现将有关违规减持事项披露如下：

麦少军先生因其本人涉及民事诉讼纠纷，于 2019 年 12 月 20 日被广州市天

河法院在未通知其本人的情况下，通过招商证券广州天河北路证券营业部按司法

程序将其所持有的本公司 25%股份（19,508 股，占公司总股本的 0.0013%）卖出。

截止本公告披露日，麦少军先生持有公司股份 58,522 股，占公司总股本的

0.0038%。

麦少军先生为公司现任董事，本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计

划，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。经公司自查，麦少军

先生的上述减持行为并非主动有意减持，且未发生在公司披露定期报告的敏感期

内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在违反承诺内容的情况。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7日