证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2020-003

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司股票实行其他风险警示的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、由于摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票触及其他风险警示情形。

2、公司股票（股票简称：摩登大道，股票代码：002656）自 2020 年 1 月 10 日开市起停牌一天，自 2020 年 1 月 13 日开市起复牌。

3、自 2020 年 1 月 13 日开市起，公司股票交易将被实行其他风险警示，公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST 摩登”，股票代码仍为“002656”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

一、实行其他风险警示情形的主要原因

公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 27 日和 2020 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号 2019-051）、《关于公司新发现的违规担保的公告》（公告编号 2019-079）和《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》（公告编号：2020-002）。截至本披露日，公司未经审议及未及时披露的担保余额合计为 33,000 万元（未含利息等费用），占公司最近一年度经审计净资产的 13.86%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的相关规定，触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形。

| 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 实际借款 本金金额 | 担保时间 | 担保责任 | 是否为关 联方担保 | 担保是否 已解除 |
|-------|-------|--------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 广州连卡福 | 花园里公司 | 厦门国际银行 | 10,570 万元 | 2018/4/9 | 有限责任 | 是 | 是 |
| 公司 | 立嘉小贷 | 立根小贷 | 8,000 万元 | 2018/4/10 | 连带责任 | 是 | 否 |
| 广州连卡福 | 花园里公司 | 澳门国际银行 | 10,000 万元 | 2018/12/20 | 有限责任 | 是 | 否 |
| 公司 | 林永飞 | 周志聪 | 15,000 万元 | 2019/1/18 | 连带责任 | 是 | 否 |

二、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的相关规定，公司股票将被实行其他风险警示。本公司特向投资者做如下风险提示：

- 1、实行其他风险警示的起始日：2020 年 1 月 13 日开市起；
- 2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自 2020 年 1 月 10 日（星期五）开市起停牌 1 天，于 2020 年 1 月 13 日（星期一）开市起复牌；
- 3、实行其他风险警示后，公司股票简称由“摩登大道”变为“ST 摩登”；
- 4、实行其他风险警示后，公司股票代码不变，仍为“002656”；
- 5、实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为 5%。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为了维护公司和广大股东特别是中小股东的权益，公司将持续督促相关被担保人通过多渠道努力筹措资金偿还债务，同时公司将积极通过司法途径解决纠纷，力求妥善处理并尽快解除公司及子公司对上述事项的担保责任，争取尽早撤销其他风险警示。

四、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的方式

- 1、联系电话/传真：020-87529999/020-37883955
- 2、电子邮箱：investor@modernavenue.com
- 3、邮政编码：510663
- 4、联系地址：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 15 层证券部

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年1月10日