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 国浩律师（杭州）事务所

关于浙江海亮股份有限公司

控股股东捐赠公司股份事项

之

法律意见书

致：浙江海亮股份有限公司

根据浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“公司”）与国浩律师

（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受海亮

股份的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简

称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

（以下简称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《减持股份实施细则》”）、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律、行政

法规和规范性文件的规定，就海亮股份控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海

亮集团”）向浙江海亮慈善基金会（以下简称“海亮基金会”）无偿捐赠其持有

的公司股份相关事项出具法律意见书。

第一部分  引 言

（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实及我国现

行法律、法规和中国证监会的有关规定发布法律意见；本法律意见书中，本所认

定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为

依据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。

（二）本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于

海亮股份向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前，

海亮股份已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真

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
实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对于出具

法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部

门或者其他有关单位出具的证明文件。

（三）本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次

控股股东捐赠公司股份的相关法律事项（以本法律意见书发表意见的事项为限）

进行了核查验证，确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（四）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次捐赠事宜的必备法律文件，

随其他申报材料一起公告，并依法对所发表的法律意见承担责任。

（五）本法律意见书仅供海亮股份控股股东本次捐赠股份之目的使用，未经

本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

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
第二部分  正  文

一、本次捐赠事项的具体情况

根据海亮股份《关于控股股东捐赠股份的公告》，为积极履行企业社会责任，

回馈社会，公司控股股东海亮集团与基金会签订了《股份赠与协议》，海亮集团

通过协议方式将持有的公司 1 亿股无限售条件流通股（占总股本的 5.12%）无偿

捐赠给海亮基金会，资助海亮基金会开展慈善公益活动。

根据中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 1 月 13 日出具的《证券登记

过户确认书》，上述股份捐赠事项已完成过户登记手续。

本次捐赠前，海亮集团持有公司 881,026,875 股股份，占公司股份总数的

45.13%，本次捐赠后，海亮集团仍直接持有公司 781,026,875 股股份，并通过其

控股子公司浙江正茂创业投资有限公司间接持有公司 12,336,449 股股份，海亮集

团通过直接和间接方式持有公司 793,363,324股股份，占公司股份总数的 40.64%，

仍为公司的控股股东。

二、本次捐赠双方的基本情况

（一）海亮集团

本次捐赠方为公司控股股东海亮集团，截至本法律意见书出具日，海亮集团

持有诸暨市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913306811462584935 的

《营业执照》，其基本情况如下：

名称：海亮集团有限公司

住所：诸暨市店口镇解放路 386 号

法定代表人：曹建国

注册资本：人民币 311,980 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1996 年 8 月 9 日

经营范围：房地产开发（凭有效资质证书经营）；批发兼零售：预包装食品

兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或

批准文件核定的为准）； 批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、

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
化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄

金首饰、珠宝首饰；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；

物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资。

（二）海亮基金会

本次受赠方为海亮基金会，海亮基金会现持有浙江省民政厅核发的统一社会

信用代码为 533300005018835938 的《基金会法人登记证书》，其基本情况如下：

名称：浙江海亮慈善基金会

住所：诸暨市店口镇解放路 386 号

理事长：朱爱花

注册资金：1,000 万

业务范围：因突发事件、疑难杂症、大病急病造成经济致困的救助，资助贫

困学生，赡养孤寡老人。

综上，本所律师核查后认为，海亮集团为依法设立并有效存续的企业法人，

海亮基金会为依法设立并有效存续的基金会法人，均具备作为上市公司股东及签

署《股份赠与协议》的主体资格。

三、本次捐赠事项的合法合规性

（一）本次捐赠事项符合《若干规定》《减持股份实施细则》的相关规定

1、根据海亮集团的说明并经本所律师核查，海亮集团不存在《若干规定》

第六条和《减持股份实施细则》第九条规定的上市公司大股东不得减持股份情形，

即不存在如下情形：

（1）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未

满 6 个月的。

（2）大股东因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的。

（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的

其他情形。

2、根据海亮集团与海亮基金会签署的《股份赠与协议》，海亮集团通过协议

方式将持有的公司 1 亿股无限售条件流通股无偿转让给海亮基金会，转让股份占

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
公司总股本的 5.12%，符合《减持股份实施细则》第六条关于股份转让比例的相

关规定。

3、根据海亮股份的公开披露信息并经本所律师核查，海亮集团本次捐赠股

份不存在违反其作出的股份减持相关承诺的情形，符合《若干规定》第三条和《减

持股份实施细则》第三条的相关规定。

（二）本次捐赠事项符合《规范运作指引》的相关规定

根据海亮股份公开披露信息并经本所律师核查，海亮集团本次捐赠股份不属

于《规范运作指引》规定的控股股东不得买卖上市公司股份的下列期间：

（1）公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告公告日期的，

自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发

生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他期间。

综上所述，本所律师认为，海亮股份本次捐赠符合《若干规定》《减持股份

实施细则》《规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定。

四、本次捐赠的信息披露

2019 年 12 月 28 日，海亮股份在指定的信息披露平台公告了《浙江海亮股

份有限公司关于控股股东捐赠股份的公告》，披露了海亮集团及受赠方的基本情

况、捐赠协议的主要内容、本次捐赠事项涉及承诺事项的说明等事项，符合相关

法律法规和深圳证券交易所发布的相关规范性文件的规定。

本所律师核查后认为，海亮股份已就控股股东本次捐赠公司股份事项履行了

现阶段必要的信息披露义务。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，海亮集团及海亮基金会具备作为上市公司股东及

签署《股份赠与协议》的主体资格；公司控股股东海亮集团本次向海亮基金会无

偿捐赠其持有的公司股份符合《若干规定》《减持股份实施细则》《规范运作指引》

等法律、行政法规和规范性文件的相关规定；公司已就控股股东本次捐赠公司股

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
份事项履行了现阶段必要的信息披露义务。

--本法律意见书正文结束--

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
第三部分 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司控

股股东捐赠公司股份事项之法律意见书》签署页）

本法律意见书的出具日为 2020 年 1 月 13 日。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣                    经办律师：张帆影

                                            叶苏群

 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