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
北京市康达律师事务所

关于顺丰控股股份有限公司刘凌云等股东部分股份解除限

售事宜的法律意见书

康达法意字[2020]第 0046 号

致：顺丰控股股份有限公司

本所接受顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”

或“公司”）股东的委托，就公司刘凌云等股东部分股份申

请解除限售事宜（以下简称“本次解除限售”），根据《证券

法》、《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修

订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律

意见书。

引言

本所律师已履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

用原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对顺丰控股本次解除限售事宜的相关法律事项（以

本法律意见书发表意见事项为准及为限）进行了核查验证。

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
本所律师仅就本法律意见书出具之日以前已经发生的

事实进行法律审查，并基于本所律师对有关事实的了解和对

中国现行有效的有关法律、行政法规和规范性文件的理解发

表法律意见。

本所及本所指派的律师遵守法律、行政法规及相关规定，

遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，恪守律师职业

道德和执业纪律，严格履行法定职责，保证所出具文件的真

实性、准确性、完整性。

本所律师仅就与顺丰控股本次解除限售相关事宜（以本

法律意见书发表意见事项为准及为限）发表法律意见，本法

律意见书不对会计、审计等法律专业之外的专业事项和报告

发表意见。本法律意见书中如存在对有关会计报表、审计报

告或其他业务报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本

所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示

的保证。对于该等数据、报告的内容，本所及本所律师并不

具备核查和做出评价的适当资格。

    本法律意见书仅供顺丰控股本次解除限售之目的使用，

未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同

意将本法律意见书作为顺丰控股刘凌云等股东部分股份申

请解除限售事宜必备的法律文件，随同其他申报材料（如有）

一同上报，并依法对本法律意见书中所出具的法律意见承担

责任。

                                                             法律意见书

 3

    本所律师同意顺丰控股在本次解除限售的申请资料中

自行引用或按中国证监会、深圳证券交易所审核要求引用本

法律意见书的全部或部分内容，但不得因上述引用而导致法

律上的歧义或曲解。

    本所律师秉承独立、客观、公正的态度，遵循审慎性及

重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上出具法律意见

如下：

正文

一、公司股份概况

公司经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2010〕41

号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,950 万股，

并于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。截至本法律

意见书出具之日，公司总股本为 4,414,585,265 股。

本次解除的限售股份为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有

限公司（在 2017 年 1 月份完成重大资产重组并于 2017 年 2

月 24 日更名为顺丰控股，以下简称“鼎泰新材”）首次公开

发行时发起人股东刘凌云、赵明、陆江、袁福祥、唐成宽（已

去世）、宫为平、黄学春、吴翠华、史志民、章大林所持有

的股份。

本次解除限售股份数量为 10,861,604 股，占公司股份总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
数的 0.246%。

二、本次股份解除限售情况

（一）申请解除股份限售的股东在公司任职情况

本次申请解除股份限售股东在公司任职及离职时间具

体如下表：

序

号

股东姓名 首发公开上市时在公司

所任职务

离职时间 目前是否在

公司任职

1 刘凌云 副总经理及董事会秘书 2016 年底 否

2 赵明 副总经理 2011 年 2月 否

3 陆江 副总经理 2016 年 1月 否

4 袁福祥 监事 2016 年 6月 否

5 宫为平 副总经理 2016 年底 否

6 黄学春 财务总监 2016 年底 否

7 吴翠华 董事 2016 年底 否

8 史志民 总工程师 2016 年底 否

9 章大林 副总经理 2016 年底 否

10 唐 成 宽

（去世）

董事 2016 年 9月 否

（注：1）、本次申请解除限售的原股东唐成宽于 2016

年 9 月去世，其持有的公司限售股份由唐林琳、林安霞、王

能英继承。2）、截至本法律意见书出具之日，本次申请解除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
股份限售的各个股东均未在公司担任任何职务。）

（二）、申请解除股份限售的股东的关于股份锁定的承

诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东刘凌云、赵明、陆江、袁

福祥、宫为平、黄学春、吴翠华、史志民、章大林、唐成宽

（已去世）均在鼎泰新材首次公开发行时曾承诺：自鼎泰新

材股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理

其在本次发行前已持有的鼎泰新材股份，也不由鼎泰新材回

购其持有的股份。除前述锁定期限外，在鼎泰新材任职期间，

每年转让的股份不超过其所持有鼎泰新材股份总数的百分

之二十；离职以后三年内不转让其所持有的鼎泰新材股份，

且三年后每年转让的股份不超过其所持有鼎泰新材股份总

数的百分之二十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通

和转让。

截至本法律意见书出具之日，上述关于股份锁定的承诺

均正在履行中。

（三）申请解除股份限售的股东可申请解除限售的股份

数量

根据上述本次申请解除股份限售股东刘凌云、赵明、陆

江、袁福祥、宫为平、黄学春、吴翠华、史志民、章大林、

唐成宽（已去世）各自关于股份锁定的承诺及各自任职情况，

                                                             法律意见书

 6

前述各股东在首次公开发行时持有的鼎泰新材全部限售股

份至少应分五年（若离职，则自其离职满三年以后继续计算，

其中唐林琳、林安霞、王能英继承的股份自唐成宽自去世满

三年后继续计算），每年按所持有全部限售股份的 20%（含

转增、送红股）申请解除限售，其本次可申请解除限售的股

份数量如下表：

序

号

股 东 姓

名

持有限售

股 数 量

（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次解 除

限售的 股

份 数 量

（股）

剩余限

售股数

量（股）

1 刘凌云 4456942 0.1010 4456942 0

2 赵明 636707 0.0144 318353 318354

3 陆江 90000 0.0020 90000 0

4 袁福祥 1020322 0.0231 510161 510161

5 宫为平 2040640 0.0462  2040640 0

6 黄学春 1735024 0.0393  1735024 0

7 吴翠华 510162 0.0116  510162 0

8 史志民 90000 0.0020  90000 0

9 章大林 90000 0.0020 90000 0

10 唐 成 宽

（去世）

1020322

0.0231 1020322

0

其中，唐林琳、林安霞、王能英继承唐成宽的本次申请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
解除限售的股份数量如下：

序号 股东姓

名

持有限售

股 数 量

（股）

持有限售

股占公司

总股本比

例（%）

本次解除

限售的股

份 数 量

（股）

剩余限售

股 数 量

（股）

1 唐林琳 170054 0.0039 170054 0

2 林安霞 680214 0.0154 680214 0

3 王能英 170054 0.0039 170054 0

三、结论意见

经核查，本所律师认为：

刘凌云、赵明、陆江、袁福祥、宫为平、黄学春、吴翠

华、史志民、章大林、唐成宽（股份由唐林琳、林安霞、王

能英继承）本次所持公司部分股份解除限售符合各自出具的

关于股份锁定承诺的真实意思表示，符合《证券法》、《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的

规定。

本法律意见书一式两份，经本所盖章及经办律师签字后

生效。

（以下无正文）

                                                             法律意见书

 8

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于顺丰控股

股份有限公司刘凌云等股东部分股份解除限售事宜的法律

意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平                 经办律师：童自明

         2020 年 1 月 10 日