证券代码：600839              证券简称：四川长虹        公告编号：临 2020-007 号

四川长虹电器股份有限公司
风险提示公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 2 月 20

日、2月 21日和 2月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，

属于股票交易异常波动情形，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有

关规定，披露了《关于股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2020-006 号）。

2020 年 2 月 25 日，公司股票收盘价格涨幅 9.91%，价格波动较大，敬请广大投

资者关注投资风险，理性投资，现提示如下风险：

1、公司市盈率较高的风险

公司从 Wind 选取与公司同行业其他上市公司为可比上市公司，可比上市公

司截至 2020年 2月 25日的市盈率情况如下表：

序号 股票代码 股票简称
2020 年 2月 25日

动态市盈率 静态市盈率

1 000100.SZ TCL 科技 28.00 28.71

2 600060.SH 海信视像 48.98 40.15

3 000016.SZ 深康佳 A 56.25 59.07

4 000810.SZ 创维数字 28.04  50.89

5 002429.SZ 兆驰股份 25.53  65.66

同行业可比公司市盈率平均值 37.36 48.90

6 600839.SH 四川长虹 111.11 53.84

公司股价剔除大盘整体因素后涨幅较大，公司静态市盈率为 53.84，动态市

盈率为 111.11，市盈率水平高于家电（黑电）行业平均市盈率水平。特别提醒

投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

2、公司业绩预减的风险

根据公司前期发布的业绩预减公告：经财务部门初步测算，公司 2019 年度

归属于上市公司股东的净利润预计为 4,500 万元到 6,500 万元，同比下降约

80%-86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-43,700 万

元到-45,700 万元。以上内容详见 2020年 1月 18日刊载于《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川长虹

2019年年度业绩预减公告》（临 2020－002号）。

3、媒体报道情况说明

近期有媒体报道爱联科技全球首款 5G 工业互联网模组下线，爱联科技为公

司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司下属子公司，本公司未持有爱联科技

股权。

本公司董事会确认，目前公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》

等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，

董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信

息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》刊登的正式公告为准。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年 2月 26日