# 苏州中科创新型材料股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示:

公司 2018 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第 14.1.9条的有关规定,若公司 2019 年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所将自公司 2019 年年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、公司股票被暂停上市的风险

公司 2018 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,根据《上市规则》第 13. 2. 1 条的规定,公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。

公司预计于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告。根据《上市规则》第 14.1.1条的规定,如果公司 2019 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所将自公司 2019 年年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

### 二、公司董事会已经和将要采取的工作措施

2018年底公司深圳孙公司深圳市中科创商业保理有限公司(以下简称"中科创保理")被查封,深圳子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称"中科创资本")、深圳市中科创价值投资有限公司(以下简称"中科创价值投资")、

深圳市禾盛生态供应链有限公司(以下简称"禾盛生态供应链")、深圳市中科创新型材料科技有限公司(以下简称"深圳中科创材料")及香港子公司中科创国际有限公司相关证照、银行U盾、财务凭证等资料存放于中科创商业保理被一并扣押。

经向有关部门申请公司已于2019年10月取得了中科创保理、中科创资本、中科创价值投资、禾盛生态供应链、深圳中科创材料五家子公司的企业信用报告和已开户银行账户清单。中科创国际公司正在申请注销流程。

公司一直在积极向有关部门申请子公司办公场地的解封、相关资料的归还及银行账户解冻,但具体解封时间仍无法预计。

## 三、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会 2020年2月27日