证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2020-018

债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次权益变动涉及主动减持、可转换公司债券转股使总股本

增加被动减持，不触及要约收购

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）近日收到公司控股股

东、实际控制人梁桂秋先生及其关联人梁桂添先生、梁桂忠先生、黄宁女士、梁

俊华先生、梁桂花女士、梁桂欢女士、陈建忠先生及张洪发先生出具的简式权益

变动报告书。梁桂秋先生为公司控股股东、实际控制人，黄宁女士为梁桂秋先生

的配偶，梁桂添先生、梁桂忠先生为梁桂秋先生的弟弟，梁桂花女士、梁桂欢女

士为梁桂秋先生的妹妹，梁俊华先生为梁桂秋先生之子，陈建忠先生、张洪发先

生为梁桂秋先生的妹夫，因此，上述九人属于《上市公司收购管理办法》规定的

一致行动人。

本次权益变动涉及:1、因信息披露义务人为降低股份质押风险，信息披露义

务人梁桂秋及其关联人梁俊华以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有

的部分公司股份，从而导致梁桂秋及其关联人持股变动比例为1.2765%；2、因公

司可转换公司债券转股公司总股本增加造成信息披露义务人的股份被动减持的

持股变动比例为6.0531%，信息披露义务人合计持股变动比例为7.3296%。

一、本次权益变动基本情况

（一）因降低股份质押风险，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式形成的

权益变动情况

2020 年 1 月 21 日至 2020 年 3 月 2 日期间，梁桂秋通过集中竞价方式减持

公司股份 5,998,652 股，通过大宗交易方式减持公司股份 3,000,000 股，梁桂秋

合计持股变动比例为 1.2747%；2020 年 2 月 10 日，关联人梁俊华通过集中竞价

方式减持公司股份 13,000 股，本次持股变动比例为 0.0018%。梁桂添、梁桂忠、

黄宁、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发在上述减持期间未减持公司股份。

（二）因可转换公司债券转股造成的权益变动情况

公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（债券简称“尚

荣转债”，债券代码“128053”），每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元，

并于 2019 年 8 月 21 日进入转股期。截至 2020 年 3 月 2 日公司可转换公司债券

累计转股 99,550,465 股，公司总股本由 2019 年 8 月 20 日的 705,917,914 股增

加至 805,468,379 股。

因此，梁桂秋持股比例由 38.3046%变动为 33.5704%，被动减少 4.7342%；

梁桂添股比例由 8.2295%变动为 7.2124%，被动减少 1.0171%；梁桂忠持股比例

由 1.8086%变动为 1.5851%，被动减少 0.2235%；黄宁持股比例由 0.5653 变动为

0.4954%，被动减少 0.0699%；梁俊华持股比例由 0.0205%变动为 0.0180%，被动

减少 0.0025%；梁桂花持股比例由 0.0149%变动为 0.0131%，被动减少 0.0018%；

梁桂欢持股比例由 0.0099%变动为 0.0087%，被动减少 0.0012%；张洪发持股比

例由 0.0124%变动为 0.0109%，被动减少 0.0015%；陈建忠持股比例由 0.0096%

变动为 0.0084%，被动减少 0.0012%，至此，信息披露义务人因可转债转股被动

减持的合计持股变动比例为 6.0531%。

综上，梁桂秋持股变动比例为 6.0089%、梁俊华持股变动比例为 0.0044%，

信息披露义务人合计持股变动比例为 7.3296%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动前后，公司控制权情况未发生变化，不会对公司治理结构

及持续经营产生影响。

2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生持股比例为

33.5704%，梁桂秋先生与一致行动人梁桂添先生、梁桂忠先生、黄宁女士、梁俊

华先生、梁桂花女士、梁桂欢女士、陈建忠先生及张洪发先合计持股比例为

42.9224%，需要披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公

司简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董  事  会

                                                2020年3月4日

	特此公告。