证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2020-013

债券代码：113022    债券简称：浙商转债

浙商证券股份有限公司

关于股东减持公司可转债的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商证

券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]226 号）核

准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日公开发行

了 3500 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币

35 亿元，其中，公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高

速”）共计配售浙商转债 875 万张（875,000,000 元），占本次发行总量的 25%。

2019 年 4 月 1 日至 2019 年 12 月 17 日期间，上三高速累计出售其所持有的

浙商转债 350 万张，详见公司 2019 年 12 月 18 日披露的《关于股东减持公司可

转债的提示性公告》（公告编号：2019-094）。

公司于 2020 年 3 月 5 日接上三高速通知，2019 年 12 月 25 日至 2020 年 3

月 5 日期间，上三高速通过上海证券交易所累计出售其所持有的浙商转债 350

万张，占发行总量的 10%。上三高速现仍持有浙商转债 175 万张，占发行总量的

5%。

特此公告。

          浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日