证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2020-012

成都市路桥工程股份有限公司

关于股东减持股份后持股比例低于 5％的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日收到公

司持股5%以上股东李勤送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报

告书》披露，信息披露义务人李勤于2020年3月5日通过集中竞价方式减持公司股

份422,600股，本次权益变动后信息披露义务人李勤持有公司股份38,110,713股，

占公司总股本的4.999987%。

一、本次权益变动情况

1、本次权益变动情况自2020年3月3日至2020年3月5日，信息披露义务人李

勤通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股份422,600股，其所持股份数占

公司总股本比例由5.06%下降至4.999987%，具体变动情况如下表所示：

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

(元/股)

减持股数

(股)

减持比例

(%)

李勤 集中竞价 2020 年 3 月 5 日 4.68 422,600 0.06%

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人李勤持有公司股票38,533,313股，占公司

总股本的5.06%。本次权益变动后，信息披露义务人李勤持有公司股份38,110,713

股，占公司总股本的4.999987%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：

股东名称 股份性质

本次减持前持股数量、

占总股本比例

本次减持后持股数量、

占总股本比例

股数（股） 比例 股数（股） 比例

李勤 无限售条件流通股 38,533,313 5.06% 38,110,713 4.999987%

二、本次权益变动涉及的权利限制

信息披露义务人李勤所持公司的股份系通过深圳证券交易所集中竞价交易

系统买入的无限售条件流通股，本次权益变动涉及的公司股份不存在任何权利限

制的情况。

截至本公告披露日，信息披露义务人李勤已累计质押31,330,000 股，累计质

押股份数占公司总股本的4.11%。

三、前6个月内买卖上市公司股份的情况

截至出具《简式权益变动报告书》之日起前6个月内，除本公告“一、本次

权益变动情况”部分已披露的股份买卖情况外，信息披露义务人李勤通过深圳证

券交易所证券大宗交易系统以及集中竞价交易系统买卖成都路桥股票具体情况

如下：

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

(元/股)

减持股数

(股)

减持比例

(%)

李勤 集中竞价 2019 年 11 月 28 日 4.50 3,389,200 0.45%

李勤 集中竞价 2019 年 11 月 29 日 4.43 1,271,200 0.17%

李勤 大宗交易 2020 年 1 月 14 日 4.44  6,000,000  0.79%

李勤 大宗交易 2020 年 1 月 16 日 4.36  4,400,000  0.58%

李勤 大宗交易 2020 年 1 月 17 日 4.32  8,000,000  1.05%

李勤 大宗交易 2020 年 1 月 20 日 4.26  8,000,000  1.05%

李勤 集中竞价 2020 年 2 月 27 日 4.45  2,510,700  0.33%

李勤 集中竞价 2020 年 2 月 28 日 4.36  5,796,700  0.76%

四、其他事项

1、本次权益变动具体情况详见公司于2020年3月7日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

2、本次权益变动后，信息披露义务人李勤不再是公司持股5%以上的股东。

五、备查文件

1、信息披露义务人李勤的身份资料；

2、信息披露义务人李勤签署的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

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