证券代码：600986        证券简称：科达股份      公告编号：临2020-014

科达集团股份有限公司

关于董事集中竞价减持股份计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”、或“公司”）

于 2020 年 3 月 7 日披露《科达股份董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：

临 2020-013），唐颖自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价

方式减持其持有的公司股份，计划减持数量不超过 983,970 股,不超过公司总股

本比例的 0.07%。现将本次减持计划补充公告如下：

唐颖先生最近十二个月内未减持公司股份，最近一次减持情况如下：

股东姓名 减持数量（股） 减持比例 减持期间
减持价格区间

（元/股）

前期减持计划披露

日期

唐颖 937,000 0.10%
2017年12月22日至

2017 年 12 月 28 日
10.90 至 11.48 2017 年 11 月 18 日

（备注：表格中减持比例以唐颖减持时公司总股本 955,435,933 股计算）

本次唐颖减持股份计划的其他内容不变。

公司将持续关注唐颖减持公司股份进展等有关情况，及时履行信息披露义

务。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

    二○二〇年三月七日