安徽新力金融股份有限公司 股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月3日、3月 4日、3月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,于 2020年3月6日披露了 《安徽新力金融股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:临 2020-010)。2020年3月6日,公司A股股票收盘价格涨幅9.99%,已连续3个 交易日涨停,股价波动较大,敬请广大投资者高度关注投资风险,理性决策,审 慎投资。现将有关风险提示如下:

- 一、公司 A 股股价自 2020 年 2 月 19 日起从 6.25 元上涨至 14.53 元, 累计 涨幅达 132.48%, 涨幅巨大。自 2 月 19 日起日均换手率高达 14.55%, 明显异常。 公司 A 股股价已明显偏离上证 A 股指数走势,严重脱离基本面。
- 二、根据同花顺 iFinD 显示,截至 2020 年 3 月 6 日,公司市盈率(TTM)为 139.02 倍、市净率(LF)为 5.83 倍,同行业市盈率(TTM)为 19.25 倍、市净 率为 1.49 倍, 公司市盈率和市净率均明显高于同行业水平。
- 三、公司于 2019 年完成收购深圳手付通科技有限公司(以下简称"手付通") 100%股权,该公司主要从事软件开发及维护等业务。2019年前三季度,手付通 实现营业收入 3.847.79 万元 (未经审计), 占公司当期营业收入不足 15%, 业务 整体规模较小。手付通来自前五大客户的收入占比接近60%,存在客户集中风险,

若手付通主要客户的业务合作关系发生变动,将对手付通的经营业绩带来不利影响。

四、截至 2019 年 9 月 30 日,公司账面商誉余额 518,506,609.52 元(其中公司以较高溢价收购手付通形成商誉 3.06 亿元,未经审计),占公司归属于母公司所有者权益的 40.54%,商誉占比较高,存在减值风险,可能对公司经营业绩造成一定影响。

五、公司主要从事信贷业务,受融资限制,业务规模呈下降趋势,2018 年度营业收入较上年同期下降15.77%,2019年前三季度,剔除并购手付通因素后营业收入较上年同期下降11.25%,对经营业绩造成一定影响。

六、公司信贷业务客户主要为中小微企业,可能因为债务人经营状况不及预期等原因导致不能及时支付利息及归还本金,存在法律诉讼和资产减值风险。

七、公司控股股东安徽新力科创集团有限公司(以下简称"新力集团")持有公司股份 120,999,907 股,占公司总股本的 23.57%。截止本公告披露日,新力集团累计质押股份数为 120,999,907 股,占其直接持有公司股份总数的 100%,质押比例较高。

八、公司 5%以上股东华泰证券资管一招商银行一华泰家园 3 号集合资产管理计划(以下简称"华泰资管")、张敬红已于前期披露了减持计划,截至目前,上述减持计划正处在减持期内。截至 2020 年 2 月 20 日,华泰资管已累计减持公司股票 739.64 万股,占公司总股本的 1.44%。

公司近期股票价格波动较大,公司特别提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会 2020年3月7日