证券代码：600510            证券简称：黑牡丹           公告编号：2020-007

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，公司股东上海综艺控股有限公司（以下简称“上海综艺”）

及其一致行动人昝圣达先生持有公司股份比例已由 13.51%减少至 8.51%。

2020 年 3 月 11 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公

司股东上海综艺及其一致行动人昝圣达先生出具的《黑牡丹（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、上海综艺基本情况

企业名称 上海综艺控股有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310101072994518A

法定代表人 李苏粤

注册资本 100,000万元人民币

注册地址 上海市黄浦区九江路769号1806-10室

经营期限 2013年7月15日-无固定期限

经营范围

实业投资、投资管理、资产管理、财务咨询（代理记账

除外）、从事货物及技术的进出口，机械设备、电子设

备的研发、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

主要股东 昝圣达持有52.00%股权，江苏综艺控股有限公司持有
47.90%股权，南通综艺投资有限公司持有0.10%股权

通讯方式 021-68591615

2、昝圣达先生基本情况

姓名 昝圣达

性别 男

国籍 中国

身份证件号码 320624************

住所 江苏省通州市兴东镇黄金大道****

是否取得其他国家或地

区的居留权
否

昝圣达先生为上海综艺的实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》第八十

三条对一致行动人的定义，上海综艺与昝圣达先生构成一致行动关系。

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前，上海综艺及昝圣达先生合计持有公司无限售条件流通股总数

为 141,509,433 股，占公司总股本的 13.51%。2019 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 11

日期间，上海综艺及昝圣达先生通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无

限售条件流通股 52,354,668 股，占公司总股本的 5.00%。本次权益变动后，上海综

艺及昝圣达先生合计持有公司无限售条件流通股总数为 89,154,765 股，占公司总股

本的 8.51%。本次权益变动前后所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限

等任何权利限制或被限制转让的情况。

具体减持情况如下：

股东名称 减持期间 减持方式
减持价格区

间（元/股）
减持数量

占总股本

比例

上海综艺
2019/3/12至

2020/3/11

集中竞价

交易
5.57-8.03 20,296,275 1.94%

昝圣达
2019/8/5至

2020/1/20

集中竞价

交易
5.53-6.91 11,392,793 1.09%

昝圣达 2019/9/2 大宗交易 6.00 20,665,600 1.97%

合计 / / / 52,354,668 5.00%
注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被

限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律

法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形，不存在上海综艺与昝圣达先生违反相关承诺的
情形。

3、本次权益变动属于股份减持，不涉及资金来源。

（三）本次权益变动前后，上海综艺及昝圣达先生持股数量及持股比例情况如

下：

股东名称
本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

上海综艺 31,446,540 3.00% 11,150,265 1.06%

昝圣达 110,062,893 10.51% 78,004,500 7.45%

合计 141,509,433 13.51% 89,154,765 8.51%

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（二）本次权益变动信息披露义务人为上海综艺及其一致行动人昝圣达先生，

信息披露义务人按规定及时编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见公司同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑牡丹（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书》。

（三）根据信息披露义务人出具的《上海综艺控股有限公司及昝圣达先生关于

计划减持黑牡丹股份的告知函》，公司于 2019 年 10 月 23 日披露了《股东减持股份

计划公告》，信息披露义务人上海综艺及昝圣达先生计划自 2019 年 11 月 14 日起 6

个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 20,941,900 股，即不超过

公司总股本的 2.00%（详见公司公告 2019-077）。本次权益变动后，上述减持计划尚

未实施完毕，公司将督促其严格遵守有关规定，并及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

                                        2020 年 3 月 12 日