证券代码：002529          证券简称：海源复材         公告编号：2020-024

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司于 2020 年 1 月 3 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预

披露的公告》（公告编号：2020-003、004），持股 5%以上股东上银瑞金资本-

中信银行-上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划（以下简称“上银瑞金慧富 15 号”）

及上银瑞金资本-上海银行-吴国继（以下简称“上银瑞金-吴国继”）计划在公告披

露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份

5,200,000 股（不超过本公司总股本比例 2%）。

2、公司于 2020 年 1 月 31 日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》

（公告编号：2020-013），控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投

资”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持

不超过本公司股份 2,600,000 股（不超过本公司总股本的 1%）。

3、公司 5%以上股东李明阳先生计划未来三个月，在任意连续 90 个自然日

内，采取集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；在任意

连续 90 个自然日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的

2%。

4、公司控股股东海诚投资及 5%以上股东上银瑞金慧富 15 号、上银瑞金-

吴国继计划未来三个月，在任意连续 90 个自然日内，采取大宗交易方式减持股

份的总数不超过公司股份总数的 2%。

    5、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海源复材”）

于2020年3月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建海源复合材料科技股份

有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第160号），接到关注函后，公司

及时组织人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现将有关情况

回复公告如下：

1、你公司控股股东与黑石投资终止控制权转让的具体原因，请说明本次控

股权转让终止事宜，控股股东是否需承担违约责任或是否存在有其他利益安排。

回复：

自 2020 年 1 月 14 日公司控股股东海诚投资、股东李明阳先生及海源实业有

限公司（前述三方以下合称“转让方”）与黑石投资咨询（平潭）有限公司（以下

简称“受让方”）签署《关于福建海源复合材料科技股份有限公司之股份转让意向

书》（以下简称“《意向书》”），自签约以来，双方按计划积极推进各项工作，

受让方聘请了中介机构对上市公司开展了法律、财务、业务等尽职调查工作、走

访了公司及控股股东的外部债权方，并与公司审计机构进行了交流。与此同时，

双方就相关交易方案、资产处置事项等细节进行了进一步沟通、协商。但因为受

到春节假期及新冠病毒疫情影响，双方的接触和谈判也不得不延期。自 2 月 10

日福建地区陆续正常复工后，双方就资产业务整合方案、交易最终对价、交易后

双方协同经营等事项进行了紧锣密鼓的商谈。由于未能就上述事项最终达成一致

意见，无法就标的股份转让事宜签订正式协议，经双方友好协商，决定于 3 月 1

日终止本次控股权转让交易。

本次控股权转让交易终止事宜符合《意向书》有关条款约定，《意向书》各

方无需承担违约责任，亦不存在其他利益安排。

2、公司控股股东海诚投资与江西嘉维关于每股转让价格的定价依据以及

合理性，拟转让价格较3月2日公司股价收盘价溢价69%的原因以及合理性。

回复：

公司控股股东及实际控制人与江西嘉维企业管理有限公司（以下简称“江西

嘉维”）不存在关联关系。本次股权转让作价系公司实际控制人与无关联第三方

之间自主协商确定，初步确定的转让价格范围高于协议签署日前一交易日的收盘

价，主要系本次转让将导致上市公司控股权发生变更，转让价格充分考虑控股权

溢价所致。控股权溢价符合资本市场中无关联第三方之间股权转让的实践，查找

最近控股权转让案例情况如下：

项目 协议日 转让价格 前一交易日收盘价 溢价率

太平洋 2019/11/15 5.50 3.10 77.42%

安德利 2019/9/23 26.79 17.20 55.73%

康欣新材 2019/8/22 6.50 4.14 57.00%

方正电机 2019/7/26 22.27 5.8 283.97%

由上表可知，非关联方之间关于上市公司控股权转让的作价普遍高于上市公

司前一交易日收盘价格，但溢价率存在一定差异，系交易双方充分考虑控股权溢

价以及其他因素后自主协商确定的结果。因此，本次股权转让价格存在一定的溢

价，系交易双方自主协商确认的结果，且符合资本市场实践。公司控股股东及实

际控制人充分考虑各项因素后与江西嘉维协商确认转让价格，其决定审慎合理。

3、请补充披露江西嘉维的基本情况，包括但不限于注册时间、注册地、主

营业务情况；结合江西嘉维的背景情况、资金实力，补充披露江西嘉维本次收

购的资金来源，是否存在杠杆收购上市公司股权的情形。

回复：

江西嘉维成立于2019年6月19日，注册地址为江西省新余市高新开发区赛维

大道1950号办公大楼5楼，注册资本1亿元。江西嘉维经批准的经营范围包括：企

业管理咨询与服务、贸易代理服务、计算机信息咨询、商务信息咨询。

本次交易资金来源为江西嘉维自有及合法自筹资金。其中自有资金包括注册

资本在内的股东出资，同时江西嘉维将根据资金需求情况，在符合相关法律、行

政法规、规范性文件规定的范围内进行筹集，包括但不限于银行并购贷款、战略

投资人融资以及政府并购基金等渠道，具体资金安排将根据届时借款期限、借款

利率、担保等商业条件由江西嘉维确定。

4、请自查并说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近六个月

买卖你公司股票的情况。同时，请说明未来六个月，你公司董事、监事、高级

管理人员和持股5%以上的股东是否有减持计划，如有，请说明具体内容。

回复：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年3月5日向公司出

具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在近六个月买卖公司股票情况如下：

持股变动

人名称
变动日期

变动数量

（万股）
变动方式

高层人员

姓名

高层人员

职务

变动人员与高

层人员关系

李明阳 2019-11-01 30 大宗交易 李良光 董事长 父子

经核查，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近六个月除上述情形

外，不存在其他买卖公司股票的情况。

公司于 2020 年 1 月 3 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露

的公告》（公告编号：2020-003、004），持股 5%以上股东上银瑞金慧富 15 号

及上银瑞金-吴国继计划在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中

竞价方式减持不超过本公司股份 5,200,000 股（不超过本公司总股本比例 2%）。

公司于 2020 年 1 月 31 日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公

告编号：2020-013），控股股东海诚投资计划在公告披露之日起十五个交易日后

的 3 个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份 2,600,000 股（不超过本公

司总股本的 1%）。

公司 5%以上股东李明阳先生计划未来三个月，在任意连续 90 个自然日内，

采取集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；在任意连续

90 个自然日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

公司控股股东海诚投资及 5%以上股东上银瑞金慧富 15 号、上银瑞金-吴国

继计划未来三个月，在任意连续 90 个自然日内，采取大宗交易方式减持股份的

总数不超过公司股份总数的 2%。

除之前已披露过与上述新披露的股东减持计划，以及本次拟协议转让股份

外，未来三个月，公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东无股份

减持计划。

5、请自查你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况，说明是否存在违

反公平信息披露原则的事项。

回复：经核查，公司近期未接待机构和个人投资者调研，公司已按照有关法

律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不存在违反公

平信息披露原则的事项。

6、你公司认为应予说明的其他事项。

回复：经核查，公司无应当说明的其他事项。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             二〇二〇年三月十二日