1

证券代码：002684              证券简称：*ST 猛狮             公告编号：2020-042

广东猛狮新能源科技股份有限公司

关于股东延长股份锁定期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20

日收到公司股东上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青尚股权”）

《关于延长股份锁定期的承诺函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，青尚

股权承诺将其持有的 22,874,571 股公司限售股份的锁定期延长 12 个月，即延长

至 2021 年 3 月 21 日（如遇非交易日则顺延）。

一、追加承诺股东基本情况

1、公司名称：上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310000350832229U

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：上海市黄浦区九江路 663 号 1808-1809 室

5、执行事务合伙人：上海青尚投资管理有限公司

6、认缴出资额：30,000 万元

7、成立日期：2015 年 9 月 9 日

8、经营范围：股权投资，股权投资管理，资产管理，投资管理及咨询。 【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、追加承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别 股数(股) 占公司总股本比例(%)

青尚股权
有限售条件股份 22,874,571 4.03

合计 22,874,571 4.03

青尚股权为公司 2017 年非公开发行股份的发行对象，认购 15,249,714 股股

份，锁定期限为本次发行的股份上市之日（2017 年 3 月 21 日）起 36 个月。公

司实施完成 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，青尚股权持有的

公司股份由 15,249,714 股增加至 22,874,571 股。

三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

青尚股权最近十二个月未减持公司股票。

四、本次追加承诺的主要内容

青尚股权持有的上述 22,874,571 股股份的锁定期将于 2020 年 3 月 21 日届

满。基于对公司未来持续稳定发展的信心，特作出延长股份锁定期的承诺如下：

“1、本单位自愿将持有的猛狮科技 22,874,571 股股份的锁定期延长 12 个

月，即延长至 2021 年 3 月 21 日（如遇非交易日则顺延）。

2、上述承诺的锁定期内，对于该部分股份因公司发生资本公积转增股本、

派送股票红利、配股、增发等原因而增加的公司股份，亦遵守上述股份锁定安排。

3、在上述承诺的锁定期内，本单位若违反上述承诺，减持公司股份，则减

持股份的所得收益全部上缴公司。

4、本承诺函所述承诺事项已经本单位确认，为本单位真实意思表示，对本

单位具有法律约束力。”

五、上市公司董事会的责任

公司董事会应明确披露并及时督促青尚股权严格遵守上述承诺，对于违反承

诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求其履行违约责任。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

                                             二〇二〇年三月二十日