证券代码：600711        证券简称：盛屯矿业       公告编号：2020-025

盛屯矿业集团股份有限公司

关于股东减持计划完成的公告

持股 5%以上股东林奋生先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容

真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

 股东持股基本情况：截至本公告日，股东林奋生持有公司股份

108,914,344 股，占公司股份总数的 4.719%， 林奋生的一致行动人珠

海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科 立泰”）持有公司股份

19,256,730 股，占公司股份总数的 0.834%，合计持有公司股份

128,171,074 股，占公司股份总数的 5.553%。

 减持计划的实施结果情况：截至本公告日，林奋生先生及其一致行动

人按减持计划共减持了 14,999,999 股，占公司股份总数的 0.650%，另

于 2019年 12月 31日至 2020年 1月 3日通过大宗交易减持 7,791,700

股，占公司股份总数的 0.336%，合计减持 22,791,699股，占公司总股

本比例 0.987%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）
持股比例 当前持股股份来源

林奋生
5%以上非第一

大股东
127,147,743 5.509%

发行股份购买资产取

得：127,147,743 股

珠海科立泰 5%以下股东 23,815,030 1.032%
发行股份购买资产取

得：23,815,030 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因

第一组
珠海科立泰 23,815,030 1.032% 林奋生实际控制的企业

合计 23,815,030 1.032% —

第二组
林奋生 127,147,743 5.509% 珠海科立泰的实际控制人

合计 127,147,743 5.509% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称
减持数量

（股）
减持比例 减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成

情况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

林奋生 9,116,699 0.395%
2019/9/24 ～

2020/3/20

集 中 竞

价交易

4.62 －

5.14
43,628,145 已完成 108,914,344 4.719%

珠海科立泰 2,279,100 0.099%
2019/9/24 ～

2020/3/20

集 中 竞

价交易

4.63 －

4.92
10,790,336 已完成 19,256,730 0.834%

股东名称
减 持 数 量

（股）
减持比例 减持期间

减 持 方

式

减持价格

区间（元/

股）

减持总金额

（元）

减 持 完 成

情况

当前持股数

量（股）

当 前 持 股

比例

林奋生 2,883,300 0.125%
2019/9/5 ～

2020/3/3

大 宗 交

易

4.65 －

4.65
13,407,345 已完成 108,914,344 4.719%

珠海科立泰 720,900 0.031%
2019/9/5 ～

2020/3/3

大 宗 交

易

4.55 －

4.55
3,280,095 已完成 19,256,730 0.834%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2020/3/21