证券代码：300234          证券简称：开尔新材          公告编号：2020-026

浙江开尔新材料股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2020 年 2 月 3 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开

尔新材”）原直接持有的立昂技术股份有限公司（证券代码：300603；证券简称：

立昂技术）5,137,125 股股票解除限售并可上市流通。截至本公告日，公司持有

立昂技术 2,591,315 股股票，占其总股本的 0.92%。

2020 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于拟出售股票资产的议案》（以下简称“本议案”），公司董事会同意提请股东

大会授权公司董事长及其授权人士根据公司发展战略、证券市场情况择机处置公

司所持有的立昂技术股票，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。在此

期间内，若立昂技术发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出

售数量将相应增加。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

2019 年 9 月 9 日，经公司第四届董事会第三次（临时）会议审议批准，杭

州义通投资合伙企业（有限合伙）与浙江华沃投资管理有限公司签订了《股权转

让协议书》，拟将所持有的江西祥盛环保科技有限公司 25%的股权（对应的出资

额为人民币 1,222 万元）以人民币 17,500 万元的交易对价转让给浙江华沃投资管

理有限公司或其指定的第三方。

2020 年 2 月 3 日至 2 月 4 日，公司通过集中竞价交易的方式出售立昂技术

股票 2,545,810 股，成交金额为 69,672,889.20 元（含交易费用）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合证券市场股价波动无法

预测，公司预计连续十二个月内出售资产事项将达到股东大会审议标准，故本议

案尚需提交股东大会审议，经审议通过后方可实施。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产：公司所持有的立昂技术股票。

（1）标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在

涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍

权属转移的其他情况。

（2）2018 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议

通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将所持有的全部杭州沃驰科

技股份有限公司 9.78%股权以 99,720,671.32 元对价转让给立昂技术，以上全部为

股份对价，交易完成后，公司将获得立昂技术 3,021,838 股股份（具体以中国证

监会核准为准），经各方协商结果，公司获得的本次交易对价的协商比例为 8.32%。

公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准了上述事

项。公司实际于 2019 年 1 月 30 日获得立昂技术股份 3,021,838 股，并予以锁定

一年。

2019 年 5 月 16 日，立昂技术 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018

年度利润分配方案的议案》，同意以现有总股本 161,874,505 股为基数，向全体

股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10

股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股。该利润分配方案于 2019 年 6 月 28 日实

施完毕后，公司实际持有立昂技术股份 5,137,125 股。

2020 年 2 月 3 日，公司所持有的立昂技术股份 5,137,125 股解除限售并可上

市流通。

2020 年 2 月 3 日至 2 月 4 日，公司通过集中竞价交易的方式出售立昂技术

股票 2,545,810 股；截至本公告日，公司持有立昂技术股票 2,591,315 股，占其总

股本的 0.92%。

2、立昂技术股份有限公司

统一社会信用代码：916501002999341738

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街 518 号

法定代表人：王刚

注册资本：贰亿捌仟壹佰零伍万陆仟陆佰伍拾捌元人民币

成立日期：1996 年 01 月 08 日

营业期限：1996 年 01 月 08 日至长期

经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；

有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、

仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）；房产

的信息中介。计算机信息系统集成；物流信息咨询；普通货物运输代理及仓储服

务；信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）；通信

器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；接

收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配

件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售；计算机信息技术

咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服

务，通信设备维修，车辆停放服务；餐饮服务；互联网数据中心技术服务，互联

网接入及相关服务，互联网信息服务；经营本企业商品的进出口业务，但国家限

制或禁止的产品和技术除外。

实际控制人：王刚

立昂技术不属于公司关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债

权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的

其他关系。

三、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及

使用效率，满足公司未来发展的资金需求，实现公司投资收益最大化，维护全体

股东利益。本次交易预计将对公司减持年度净利润产生积极影响，公司将根据《企

业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响最终以注册会计师

审计后数据为准。

后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。鉴于

证券市场股价将会产生波动且无法预测，提请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十三日 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