证券代码：300677

债券代码：123029

证券简称：英科医疗

债券简称：英科转债

公告编号：2020-042

英科医疗科技股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长减持英科转债误操作导致短线

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“本公司”

或“公司”）实际控制人、董事长刘方毅先生于 2020 年 3 月 10 日、

3 月 11 日在减持英科转债时因误操作发生短线交易，具体情况公告

如下：

一、短线交易的具体情况：

刘方毅先生为偿还其股份质押借款，降低质押率，在卖出英科转

债时，因操作失误，于 3 月 10 日、3 月 11 日发生了误买入的操作，

详细情况如下表所示：

交易日期 交易方式
交易

方向
交易笔数

交易数

量（张）

交易价

格（元）
交易金额（元）

占可转债

发行总额

的比例

2020-03-10 集合竞价 买入 1 2,000 332.70  665,398.00 0.04%

2020-03-10 集合竞价 买入 1 2,000 333.01  666,014.73 0.04%

2020-03-10 集合竞价 买入 1 2,000 332.06  664,119.70 0.04%

2020-03-10 集合竞价 卖出 1 2,000 332.46  664,925.35 0.04%

2020-03-10 集合竞价 卖出 1 2,000 336.00  672,002.88 0.04%

2020-03-11 集合竞价 卖出 58 390,000 321.68  125,454,603.18 8.30%

2020-03-11 集合竞价 买入 1 10,000 339.99  3,399,869.69 0.21%

2020-03-11 集合竞价 买入 1 2,470 305.09  753,564.39 0.05%

2020-03-12 集合竞价 卖出 1 5,000 356.00  1,780,000.00 0.11%

刘方毅先生在当时和事后均未发现误买入可转债的情况，他是在

公司收到深交所关注函、调取交易对账单后才知悉其误操作买入英科

转债的情况，其在知晓减持英科转债时误操作买入英科转债的事项后

非常自责和重视，表示将更加深刻的学习领会《证券法》等资本市场

的相关规定，在行动中践行资本市场的规范，同时决定如果误操作构

成短线交易并有收益，则将该收益上交公司。

基于对公司未来持续稳定发展的信心，同时为维护公司价值及股

东权益，刘方毅先生承诺在本公告日未来十二个月内将不减持所持有

的英科转债。

截至本公告日，刘方毅先生持有英科转债 544,509 张，占英科转

债发行总量的 11.59%

二、本次短线交易情况的处理

此次买入公司股票属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证

券交易所的相关规定，上述买入公司股票行为构成了短线交易。

经公司自查，刘方毅先生的上述行为不存在因获悉内幕信息而交

易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。针对本

次误操作的处理情况如下：

1、依据《证券法》第四十四条 “上市公司、股票在国务院批准

的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股

东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他

具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内

又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收

益。”

刘方毅先生发生短线交易的3月 10日和 3月 11日两天误买入英

科转债均价为 332.92 元，3 月 10 日、3 月 11 日和 3 月 12 日卖出均

价为 322.23 元，收益为负值，因此不存在收益上缴公司的问题。

2、公司向刘方毅先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股

票或者其他具有股权性质的证券的有关规定，并要求其严格规范买卖

本公司股票或者其他具有股权性质的证券的行为；同时，刘方毅先生

已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易

给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意！

3、刘方毅先生承诺将加强有关法律法规的学习，自觉遵守《证

券法》关于禁止短线交易的规定，杜绝此类情况的再次发生。同时，

刘方毅先生承诺在未来 12个月内将不再减持英科转债。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

                              2020 年 4月 7日