证券代码：300294 证券简称：博雅生物       公告编号：2020-029

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司控股股东一致行动人股份减持计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东

上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿康投资”）出具的《关

于减持博雅生物股份计划的告知函》，懿康投资拟自本公告披露之日起十五个交

易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持博雅生物股

份不超过 14,685,192 股（占公司总股份的 3.4477%,总股份以扣减公司回购专户

的数量为基准），具体情况如下：

一、股东的基本情况

截至目前，懿康投资持有公司股份14,685,192股，占公司总股份的3.4477%。

懿康投资的管理人为公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称

“高特佳集团”）之控股子公司深圳市高特佳弘瑞投资有限公司，故懿康投资为

高特佳集团一致行动人。

截至目前，高特佳集团及其一致行动人合计持有公司股份 149,634,938 股,

占公司总股本的 35.1305%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：资金需要

2、股份来源：经中国证券监督管理委员会《关于核准江西博雅生物制药股

份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2634 号）核准，公司向懿康投资发行股

份 22,127,659 股购买南京新百药业有限公司 83.87%的股权。该部分股份于 2015

年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。

2017 年 5 月 26 日，公司实施 2016 年利润分配方案，公积金转增股本，每

10 股转增 5股。转增以后，懿康投资持股数量为 33,191,488 股。

2019 年 1 月 2 日，懿康投资持有的股份 33,191,488 股解除限售上市流通。

2019 年 7 月至 2020 年 3 月，懿康投资累计减持 18,506,296 股。截至目前，

懿康投资持有公司股份 14,685,192 股，占公司总股份的 3.4477%。

3、本次计划减持数量、比例

懿康投资拟自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、

大宗交易等方式减持博雅生物股份不超过 14,685,192 股（占公司总股份的

3.4477%）。

4、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等合法合规的方式。懿康投资通过

集中竞价方式任意连续 90 个自然日减持股份数量不得超过公司总股份的 1%，即

不超过 4,259,402 股；通过大宗交易方式任意连续 90 个自然日减持股份数量不

得超过公司总股份的 2%，即不超过 8,518,803 股。

5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据法律

法规禁止减持的期间除外），即 2020 年 4 月 30 日至 2020 年 10 月 30 日。

6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

7、股东承诺与履行情况

懿康投资在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施

情况暨新增股份上市公告书》中承诺：

“1、本次发行股份购买资产交易对方懿康投资承诺股份发行结束之日起 36

个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。

 2、本次配套融资认购方高特佳博雅资产管理计划、财通博雅资产管理计划

计划承诺本次认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让，

在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。”

截至本公告披露之日，懿康投资严格履行了上述承诺。

三、其他说明

1、懿康投资将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份

减持计划。本次减持计划存在减持时间、交易方式、价格的不确定性，也存在是

否按期实施完成的不确定性。

2、懿康投资为公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司一致行动人，

截至目前，高特佳集团及其一致行动人合计持有公司股份 149,634,938 股,占公

司总股本的 35.1305%。懿康投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变

更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、高特佳集团及其一致行动人在前 12 个月内，股份变动情况如下：

股东名称
减持

方式
减持日期

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占总股份

比例

高特佳集

团

大宗

交易

2020 年 3 月 26 日 29.98 1,200,000 0.2817%

2020 年 3 月 26 日 30.65 500,000 0.1174%

懿康投资

集中

竞价

2019 年 7 月 1 日 27.28 1,231,450 0.2891%

2019 年 7 月 2 日 27.61 889,800 0.2089%

2019 年 7 月 3 日 27.21 540,000 0.1268%

2019 年 7 月 4 日 27.04 28,300 0.0066%

2019 年 7 月 16 日 33.02 275,700 0.0647%

2019 年 7 月 17 日 33.26 90,000 0.0211%

2019 年 7 月 18 日 32.81 17,700 0.0042%

2019 年 7 月 19 日 32.44 90,000 0.0211%

2019 年 7 月 22 日 31.87 23,950 0.0056%

2019 年 7 月 24 日 32.35 341,600 0.0802%

大宗

交易

2019 年 11 月 6 日 31.53 1,751,475 0.4112%

2019 年 11 月 7 日 31.36 2,450,000 0.5752%

2019 年 11 月 20 日 29.91 423,647 0.0995%

2019 年 12 月 26 日 29.01 3,533,871 0.8297%

2019 年 12 月 31 日 28.01     206,987  0.0486%

2020 年 1 月 2 日 28.42 152,823 0.0359%

2020 年 2 月 7 日 32.74   3,702,439  0.8692%

2020 年 2 月 10 日 32.98     499,036  0.1172%

2020 年 3 月 2 日 31.63 423,647 0.0995%

2020 年 3 月 26 日 29.98 1,833,871 0.4305%

融华投资
集中

竞价

2020 年 2 月 5 日 32.65 1,934,500 0.4542%

2020 年 2 月 5 日 35.53 2,324,817 0.5458%

小计 24,465,613 5.7439%

截止目前，高特佳集团及其一致行动人持股情况如下：

股东名称 股份性质

12 个月前持有股份 目前持有股份

股数（股）
占总股份

比例
股数（股）

占总股份

比例

高特佳集

团

持有股份总数 134,121,412 31.4883% 132,421,412 31.0892%

其中：无限售条

件股
134,121,412 31.4883% 132,421,412 31.0892%

懿康投资

持有股份总数 33,191,488 7.7925% 14,685,192 3.4477%

其中：无限售条

件股
33,191,488 7.7925% 14,685,192 3.4477%

融华投资

持有股份总数 6,787,651 1.5936% 2,528,334 0.5936%

其中：无限售条

件股
6,787,651 1.5936% 2,528,334 0.5936%

合计

持有股份总数 174,100,551 40.8744% 149,634,938 35.1305%

其中：无限售条

件股
174,100,551 40.8744% 149,634,938 35.1305%

3、公司将根据懿康投资的减持情况及时披露相关信息。

四、备查文件

1、懿康投资出具的《关于减持博雅生物股份计划的告知函》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

             2020 年 4 月 8 日