证券代码：002113                     证券简称：ST 天润                     公告编号：2020-017

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及

有关工作进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）

2018 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 376,705,121.92 元。公司于 2020

年 1 月 21 日披露 2019 年度业绩预告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净

利润亏损 170,000 万元~220,000 万元。公司将于 2020 年 4 月 28 日披露 2019 年

年度报告，若公司 2019 年度经审计期末净利润继续为负值，依据《深市股票上

市规则》第 13.2.1 条第（一）项规定，公司股票可能会被实施退市风险警示。

公司因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反

规定程序对外提供担保，截止到 2019 年 3 月 26 日止，公司募集资金账户

112,254,850.21 元仍未归还，违规对外担保金额 182,980 万元仍未解除。根据

《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条

的规定，公司股票自 2019 年 3 月 28 日开市起被实行其他风险警示，公司股票

简称由“天润数娱”变更为“ST 天润”，公司证券代码仍为“002113”，公司股

票交易日涨跌幅限制为 5%。

经公司进一步落实，截至本公告披露日止，公司违规担保金额合计 254,670

万元，违规担保余额合计 176,966 万元，占最近一期经审计的净资产的 77.10%。

截至本公告披露日止，公司因违规担保涉及诉讼金额合计 191,306 万元。公司被

控股股东及关联方违规资金占用总额 161,254,850.21 元，其中违规为控股股东

进行担保募集资金账户被法院强制划转金额 112,254,850.21 元。通过购买长典

基金的 3,000 万元占用也未归还，控股股东通过借款方式形成资金占用 1,900

万元，三项合计资金占用 161,254,850.21 元。详见巨潮资讯网上 2020 年 4 月 9

日披露的《关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告》（公告编号：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900002122&announcementId=1207467220&announcementTime=2020-04-09

2020-016）。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于

2019 年 4 月 27 日、5月 28 日、7月 27 日、8月 28 日、9月 28 日、10 月 28 日、

11 月 28 日、12 月 28 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 3 月 12 日在指定信息披露

媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的

公告》（公告编号：2019-036、2019-054、2019-077、2019-082、2019-086、2019-093、

2019-095、2019-098、2020-009、2020-014）。

截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进

一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立

董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员

会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事

中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

  2、强化印章管理与使用

  为加强印章管理工作，公司已于 2019 年 2 月 28 日将公司公章用章移交综合

部，明确两位保管人员同时操作才能加盖印章，且明确携带外出用印，必须两位

保管人员随从，坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。

  3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的

执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、

风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、

公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具内部控制

执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取

相应措施。

4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

目前，公司正积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的方案，包括但

不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，解

决资金占用和违规担保的情况，从而降低给公司可能带来的风险。

5、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并组建了律

师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

二、风险提示

截止目前，因控股股东违规对外担保事项引发的相关诉讼案件最终判决结果

及执行情况存在不确定因素。

公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息

披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均

以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，

理性投资，注意投资风险。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日