证券代码：300109           证券简称：新开源       公告编号：2020-060

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于今

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司副总经理减持

股份预披露公告》（公告编号：2020-059）。

由于工作人员粗心致公告部分内容有误，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（二）减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（自

2019年 06月01日至2020年 12月01日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）。

更正后：

（二）减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（自

2020年 06月01日至2020年 12月01日止，根据法律法规禁止减持的期间除外）。

除上述更正内容之外，《关于公司副总经理减持股份预披露公告》其他内容

不变，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将在以后

的信息披露工作中，提高工作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。

特此公告

                        博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

                          2020 年 5 月 8 日