证券代码：600738          证券简称：兰州民百        公告编号：2020-026

兰州民百（集团）股份有限公司

非公开发行限售股上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 328,840,280 股

 本次限售股上市流通日期为 2020 年 5 月 18 日

一、本次限售股上市类型

1、公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。

2、本次非公开发行股票的核准及发行情况：

2017 年 4 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准兰州民百（集团）

股份有限公司向红楼集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可【2017】411 号），核准本公司发行股份及支付现金购买资产事项。

本次向红楼集团、朱宝良、洪一丹、朱家辉、毛大波、庞伟民、赵伟峰、周健、

卢红彬、丁百永、张宏、郭德明以发行股份方式支付的金额 260,763.33 万元，因

发行价格由 7.29 元/股调整为 7.22 元每股，故本次向上述交易对方发行的股票数

量由 357,700,037 股调整为 361,168,043 股，具体情况如下：

序号 发行对象 发行数量（股） 限售期

1 红楼集团有限公司 305,749,023 36 个月

2 洪一丹 41,512,375 36 个月

3 朱宝良 10,378,093 36 个月

4 朱家辉 1,037,809 36 个月

5 毛大波 1,037,809 36 个月

6 庞伟民  207,562  36 个月

7 赵伟峰  207,562  36 个月

8 周健  207,562  36 个月

9 卢红彬  207,562  36 个月

10 丁百永  207,562  36 个月

11 张宏  207,562  36 个月

12 郭德明  207,562  36 个月

合   计 361,168,043 -

3、本次非公开发行限售股登记情况及限售股锁定期安排：

公司于 2017 年 5月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

毕股份登记手续。新增发行股份限售期为 36 个月，将于 2020 年 5 月 18 日上市流

通（星期一，因遇非交易日，上市日期顺延）。详细内容见公司于 2017 年 6 月 21

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披

露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本

变动公告》（公告编号：2017-026）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司总股本为 368,867,627 股，截至 2017 年 5 月 16

日，公司股本因发行股份购买资产增加至 730,035,670 股，截至 2017 年 6 月 20 日，

公司股本因本次重组之募集配套资金增加至 783,095,436 股，截至 2019 年 11 月 11

日，公司股本因集中竞价交易方式回购减少至 773,464,476 股，截至本公告日，公

司股本未再次发生变动。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

经核查，本次申请解除股份限售股东曾存在资金占用的情况，具体情况如下：

资金占用方

名称

占用方与上市公

司的关联关系

发生金额

（ 元 ）
占用性质 清偿情况

朱宝良 实际控制人 11,735,602.00
非经营性占

用

2020 年 3 月 16 日偿还

61,500.00 元，2020 年 4 月

15 日偿还 11,674,102.00 元

保荐机构取得了天健会计师事务所关于《非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项审计说明》（天健审【2020】4489 号）、朱宝良的还款凭证及银行回单，

经核查，截至本核查意见出具日，该股东已不存在资金占用的情况。

保荐机构取得了会计师的专项审计说明，公司其他应收款明细，公司关于本次

限售股解禁上市流动的说明，公司征信报告等文件。

经核查，本次申请解除股份限售的股东朱宝良曾存在资金占用的情形，该股东

已于 2020 年 4 月 15 日偿还全部资金占用款项。除上述情形外，截至本公告日，

未发现本次申请解除股份限售股东存在非经营性占用上公司资金的情形，也未发现

上市公司对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方 承诺事项 主要承诺内容 承诺履行情况

红楼集团

及洪一丹

等 11 名自

然人

《关于提供材料真实、

准确、完整的承诺》

作为交易对方，保证所提供的资料及相关信息不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承

担相应的法律责任

已履行完毕

《承担因未披露的土

地闲置等违法违规行

为造成损失的承诺》

如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给兰州民百和投

资者造成损失的，将承担赔偿责任

《不存在重大违法违

规行为的承诺》

本公司（本人）最近五年不存在以下情形：1、受过与证券市场

相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或仲裁情况。2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查。3、未按期偿还大额债务、未履

行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪

律处分的情况等；4、存在损害投资者合法权益和社会公共利益

的其他重大违法违规行为或不诚信行为。5、存在尚未了结的或

可预见的与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。6、存在泄露本次

重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内

幕交易的情形。

《标的资产权属的承

诺》

1、红楼集团依法设立且合法存续,不存在根据法律、法规、规

范性文件规定被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销、解散的

情形,不存在《公司章程》规定的需予终止的情形。2、红楼集

团以及 11 名自然人股东所持有的标的公司股权权属清晰、完整,

并已履行了全额出资义务;红楼集团以及 11 名自然人股东为该

等股权的最终和真实所有人,不存在以信托、委托他人或接受他

人委托等方式持有该等股权的情形;红楼集团以及 11 名自然人

股东所持有的该等股权不存在任何权属纠纷,不存在设置质押、

信托等权属限制,也不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重

大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

《股份锁定的承诺》

红楼集团以及 11 名自然人通过本次交易所取得的上市公司的

股份自股份上市之日起 36 个月内不进行转让、质押、托管，自

股份上市之日起满 36 个月后全部解禁。本次发行结束后，本次

发行对方所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资

本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安

排。红楼集团以及朱宝良、洪一丹、朱家辉特别承诺：本次交

易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低

于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，

红楼集团、朱宝良、洪一丹、朱家辉在本次交易中取得的上市

公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所

提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调

查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。

正常履行中

红楼集团

《主体资格的承诺》

红楼集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条所述之禁止

性情形：1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持

续状态；2、收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违

法行为；3、收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；4、

法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司

的其他情形。红楼集团具备收购上市公司的主体资格，符合《公

司法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定

已履行完毕

《承担上海永菱未决

诉讼败诉造成损失的

承诺》

如果按人民法院的生效判决，由上海永菱承担败诉的后果，则

由红楼集团承担除履约保证金 1,114,819 元、装修押金 100,000

元以外的赔偿责任

《不再新增房地产开

发业务的承诺》

1、除“红楼之星”和“红楼国际花园”两个房地产项目外，红楼房

地产将不再开发其他房地产项目；2、除上市公司外，红楼集团

未来不再新增房地产开发业务。

《关于延长股份锁定

期的承诺》

在本次重组前，红楼集团所持有的所有兰州民百股票在本次重

组完成后的 12 个月内不得转让。相关法律法规和规范性文件对

股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件

规定为准。若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相

符，红楼集团同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，

锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的

有关规定执行。

业绩补偿承诺

交易对方承诺本次重组业绩补偿期间为 2017 年至 2019 年，于

该业绩补偿期间内，杭州环北母公司每年实现的扣除非经常性

损益及投资收益后的净利润应分别不低于 9,248.76 万元、

9,433.73 万元和 9,622.41 万元。如杭州环北在上述业绩补偿期

间内实现净利润数低于承诺净利润数，则红楼集团需根据本协

议的约定对甲方进行补偿。红楼集团应优先以其通过本次交易

获取的股份进行补偿，超过的部分由红楼集团以现金补偿

五、中介机构核查意见

经核查，长江保荐认为：兰州民百本次限售股份解除限售的数量、上市流通

时间均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除股份限售的股东严格履行了本次

重组作出的承诺；兰州民百与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

长江保荐作为独立财务顾问对兰州民百本次限售股份解除限售无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 328,840,280 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 05 月 18 日；

本次限售股上市流通明细清单

单位：股

序

号
发行对象 持有限售股数量

持有限售股占公

司总股本比例

本次上市流通

数量

剩余限售股

数量

1 红楼集团 305,749,023 39.53% 305,749,023 0

2 洪一丹 41,512,375 5.37% 10,378,093 31,134,282

3 朱宝良 10,378,093 1.34% 10,378,093 0

4 毛大波 1,037,809 0.13% 1,037,809 0

5 朱家辉 1,037,809 0.13% 0 1,037,809

6 庞伟民 207,562 0.03% 207,562 0

7 赵伟峰 207,562 0.03% 207,562 0

8 周健 207,562 0.03% 207,562 0

9 卢红彬 207,562 0.03% 207,562 0

10 丁百永 207,562 0.03% 207,562 0

11 张宏 207,562 0.03% 51,890 155,672

12 郭德明 207,562 0.03% 207,562 0

合   计 361,168,043 46.69% 328,840,280 32,327,763

注：洪一丹系兰州民百现任董事长、张宏系兰州民百现任董事，上述两位本次拟上市流

通数量不超过各自持股数量的 25%；朱家辉 2020 年 4 月 23 日于任期内辞去兰州民百监事会

主席未满半年。

七、股本变动结构表

单位：股

 本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条

件的流通

股份

1、国有法人持有股份 324,017 0 324,017

2、其他境内法人持有股份 306,094,046 -305,749,023 345,023

3、境内自然人持有股份 55,419,020 -23,091,257 32,327,763

有限售条件的流通股份合计 361,837,083 -328,840,280 32,996,803

无限售条

件的流通

股份

A 股 411,627,393 328,840,280 740,467,673

无限售条件的流通股份合计 411,627,393 328,840,280 740,467,673

股份总额 - 773,464,476 0 773,464,476

八、上网公告附件

《长江证券承销保荐关于兰州民百发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金之限售股解禁的核查意见》

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

    2020 年 5 月 12 日