证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代码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证券简称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九强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公告编号：2020-046

北京九强生物技术股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象承诺延长锁定期的公告

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向

中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）非公开发行股份不超过

87,209,302 股（含 87,209,302 股）（以下简称“本次非公开发行”），募集资

金总额不超过 12 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，国药投资

认购本次发行的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让（具体有关内

容详见公司于 2020 年 4 月 27 日公告的《北京九强生物技术股份有限公司非公

开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》）。

本公司近日收到国药投资出具的《关于自愿延长锁定期的承诺》，基于对

本公司研发能力、行业地位以及体外诊断试剂行业发展前景的认可，国药投资

愿为本公司的未来发展提供长期支持，进一步促进我国体外诊断行业实力的提

升。因此，在前述基础上，国药投资自愿追加承诺如下：本公司所认购的本次

非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不

确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会

2020 年 5 月 12 日