证券代码：603797         证券简称：联泰环保        公告编号：2020-051

转债代码：113526         转债简称：联泰转债

转股代码：191526         转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于控股股东及第二大股东承诺不减持公司股份的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“公司”）于近日分别收

到公司控股股东广东省联泰集团有限公司（以下简称“联泰集团”）及公司第二大

股东深圳市联泰投资集团有限公司（以下简称“联泰投资”）出具的《关于不减持

的承诺函》，联泰投资系联泰集团的全资子公司，现将相关情况公告如下：

基于对公司发展的信心，联泰集团作为联泰环保的控股股东，拟以现金方式

参与认购联泰环保 2019 年非公开发行的 A 股股票，现就联泰集团及其全资子公

司联泰投资所持有的联泰环保股份锁定事宜承诺如下：

一、自联泰环保本次发行的定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月，

联泰集团及联泰投资不减持所持有的联泰环保股票或者联泰环保其他具有股权

性质的证券。

二、联泰集团及联泰投资将严格按照国家法律、行政法规、中国证券监督管

理委员会和上海证券交易所的有关规定及指引，依法行使股东权利，不滥用股东

权利损害联泰环保和其他股东的利益，积极配合联泰环保履行权益变动相关信息

披露义务。

三、联泰集团及联泰投资自愿作出上述承诺，并愿意接受本承诺函的约束。

若违反上述承诺，联泰集团及联泰投资违反承诺减持所得收益归联泰环保所有，

并依法承担因此产生的法律责任；若给联泰环保和其他投资者造成损失的，联泰

集团及联泰投资将依法承担赔偿责任。

截至 2020 年 3 月 31 日，联泰集团持有联泰环保股份为 157,315,200 股，占

联泰环保股本比例为 49.21%；联泰投资持有联泰环保股份为 51,049,600 股，占

联泰环保股本比例为 15.97%。本公司董事会将督促控股股东及第二大股东严格

遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披

露义务。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年5月12日