证券代码：002692              证券简称：ST 远程             公告编号：2020-040

远程电缆股份有限公司

关于公司部分银行账户被冻结事项

触发其他风险警示情形的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“远程股份”或“公司”） 因公司部分银

行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形。现将具体情况公告如下：

一、公司银行账户被冻结情况

截至本公告日，公司共有银行账户 28 个，被冻结银行账户数量 7 个，占公

司银行账户比例为 25%。目前，公司账户被冻结金额合计 135,092,011.50 元。被

冻结银行账户系公司日常生产经营收付款的常用账户，属于公司的主要银行账户。

序号 开户行 账号 账户性质
实际冻结金额

（万元）
冻结事由

1
中国银行股份有限公司

宜兴官林支行
480******9389 基本户 8,000

正奇保理案诉讼保

全冻结

2
中国工商银行股份有限

公司宜兴官林支行
110******0820 一般户 2.11

3
交通银行股份有限公司

宜兴官林支行
394******0317 一般户 5.05

4
中国农业银行股份有限

公司宜兴官林支行
646******8802 一般户 0.51

5
浙商银行股份有限公司

无锡分行
302******3560 一般户 1.42

6
中信银行股份有限公司

无锡宜兴支行
526******4747 一般户 12.06

7
中国邮政储蓄银行股份

有限公司宜兴市支行
100******0001 一般户 3,700

蔡来寅案件诉前保

全冻结

8
中国工商银行股份有限

公司宜兴官林支行
110******0820 一般户 1,788.06

马根木案诉前保全

冻结

 合计     13,509.21

备注：由于正奇保理案件和马根木案件，导致同时冻结了中国工商银行股份

有限公司宜兴官林支行（账号：110******0820）。

二、对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 13.3.1 条第(二)款的规定，公

司主要银行账号被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”。公司已于 2019

年 6 月 4 日实行其他风险警示，详见公司于 2019 年 6 月 3 日在巨潮资讯网上发

布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。本

次触发其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST 远程”，公司股票代码仍为

“002692”，公司股票交易日涨跌幅度限制仍为 5%。

三、消除风险采取的措施及重大风险提示

公司董事会及管理层根据国家相关法律法规，积极协调，妥善处理银行账号

冻结事项，与法院协商，争取早日解除被冻结账户并恢复正常状态。由于公司多

个银行账户被冻结，对公司日常经营造成一定的影响。公司将积极与相关债权人、

法院、银行等沟通，维护公司的合法权益。

在公司账户冻结事项解除之前，尚不排除后续发生公司其他账户资金被冻结

的情况。公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请

广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年五月十四日