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	二、停牌进展情况
	1、公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体披露了《关于可转换公司债券可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2020-026），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.15条规定，如果公司最近两个会计年度经审计的净利润为负值，公司的可转换公司债券可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
	2、公司的可转换公司债券于2020年4月29日停牌交易，深圳证券交易所将于停牌日起15个交易日内决定公司可转换公司债券是否实施暂停上市，公司目前尚未收到相关通知安排。
	公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
	特此公告。