证券代码：002619   证券简称：艾格拉斯   公告编号：2020-038

艾格拉斯股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人及其一

致行动人吕仁高先生、吕成杰先生、浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨

龙控股”）、金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）出具的《简

式权益变动报告书》，获悉巨龙控股、巨龙文化于 2019 年 5 月 31 日至 2020 年

5 月 19 日期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计减持公

司股份比例达到 5%。现就具体事项公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

股东姓名 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

巨龙控股 集中竞价 2019 年 5 月 31 日 3.46  2,500,000 0.14%

巨龙文化 集中竞价 2019 年 6 月 3 日 3.35  3,810,000 0.21%

巨龙文化 大宗交易 2019 年 6 月 11 日 2.91  3,500,000 0.19%

巨龙文化 大宗交易 2019 年 9 月 5 日 2.74  1,824,000 0.10%

巨龙文化 大宗交易 2019 年 9 月 10 日 2.86  925,000 0.05%

巨龙文化 大宗交易 2019 年 9 月 17 日 2.84  4,200,000 0.23%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 9 月 25 日 2.67  9,160,000 0.50%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 9 月 26 日 2.60  2,251,000 0.12%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 12 月 17 日 2.86  4,500,000 0.25%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 12 月 19 日 2.99  6,700,000 0.36%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 12 月 20 日 3.00  3,350,000 0.18%

巨龙控股 大宗交易 2019 年 12 月 20 日 2.86  875,000 0.05%

巨龙控股 大宗交易 2020 年 1 月 6 日 2.99  3,000,000 0.16%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 1 月 9 日 3.01  3,330,000 0.18%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 2 月 17 日 2.62  8,100,000 0.44%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 3 月 5 日 2.58  300,000 0.02%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 3 月 10 日 2.48  300,000 0.02%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 3 月 11 日 2.52  6,270,000 0.34%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 3 月 18 日 2.19  4,500,000 0.25%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 3 月 24 日 2.07  3,000,000 0.16%

股东姓名 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

巨龙控股 大宗交易 2020 年 3 月 24 日 2.07  7,000,000 0.38%

巨龙控股 集中竞价 2020 年 5 月 13 日 2.29  65,000 0.00%

巨龙文化 集中竞价 2020 年 5 月 13 日 2.29  235,000 0.01%

巨龙文化 集中竞价 2020 年 5 月 14 日 2.29  4,850,000 0.26%

巨龙文化 集中竞价 2020 年 5 月 19 日 2.16  474,478 0.03%

巨龙文化 大宗交易 2020 年 5 月 19 日 1.95  6,800,000 0.37%

合计  91,819,478 5.00%

注：公司于 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 6 月 28 日期间实施股份回购。根据相关规定，

计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“减持比例

（%）”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本，即 1,836,397,331 股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东姓名 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有份额

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

巨龙控股、巨

龙文化、吕仁

高、吕成杰

有限售条件

流通股
19,215,225 1.05 19,215,225 1.05

无限售条件

流通股
300,182,602 16.35 208,363,124 11.35

合计 319,397,827 17.39 227,578,349 12.39

注：1、公司于 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 6 月 28 日期间实施股份回购。根据相关

规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“占

总股本比例（%）”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本，即 1,836,397,331

股。

2、上表出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，为四舍五入原因所致。

三、其他相关说明

1、巨龙控股、巨龙文化本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办

法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章

及业务规则的规定。

2、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露

义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司近日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日