证券代码：603005        证券简称：晶方科技       公告编号：临 2020-035

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持变动，不触及要约收购

 本次权益变动不会导致公司无实际控制人治理结构发生变化

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

成立日期 1992 年 12 月 22 日

经营场所 3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42
nd

 Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

办公地址 3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42
nd

 Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

企业性质 有限公司

公司编号 52-004212-8

业务性质 投资

主要出资人 FBR Infinity ⅡVentures (Israel), L.P.等 33 家法人、自然人股东

通讯地址 3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42
nd

 Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

（二）本次权益变动情况

1、权益变动方式

权益变动前，信息披露义务人 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

（以下简称“EIPAT”）持有苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公

司”）33,890,269 股股份，占公司当时总股本的比例为 14.56%。自 2019 年 3 月以

来累计权益变动后，EIPAT 持有公司 30,752,000 股股份，占公司目前总股本的比

例为 9.56%，具体变动情况如下：

权益变动方式
权益变动

时间

权益变动价

格区间（元/

股）

权益变动数量

（股）

权益变动前 权益变动后

持股数量

（股）

持股比

例

持股数量

（股）

持股

比例

集中竞价/大宗

交易减持

2019.3.11-

2020.5.26
19.39-137.58  -12,063,406  33,890,269 14.56% 21,826,863

9.56%
送、转增股份

（注 1）
2020.5.20 - 8,925,137 - - 8,925,137

合计       -3,138,269  33,890,269 14.56% 30,752,000 9.56%

注1：晶方科技2019年度利润分配方案为：以方案实施前上市公司总股本

229,679,455股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），每股派送

红股0.2股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利

22,967,945.5元，派送红股45,935,891股，转增45,935,891股，利润分配方案实施

后上市公司总股本变为321,551,237股。该利润分配经上市公司2020年4月24日召

开的2019年度股东大会审议通过，并于2020年5月20日实施完毕，EIPAT对应获

得的送、转股股份数为8,925,137股。。

2、本次变动前 6 个月内信息披露义务人买卖公司股份的情况

截至信息披露义务人在本次权益发生变动首日（2019年3月11日）前六个月

内，信息披露义务人不存在买卖晶方科技股票的情形。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司无实际控制人治理结构发生变化。

2、本次权益变动详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《简苏州晶方半导体科技股份有

限公司式权益变动报告书》。

3、截至本公告披露日，EIPAT 最近一次已披露的减持计划的减持时间尚未

届满，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要

求及时履行信息披露义务。

http://www.sse.com.cn/

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2020 年 5 月 27 日