股票代码：002735        股票简称：王子新材         公告编号：2020-035

深圳王子新材料股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”、“公司”）于近日收

到公司股东江苏漫江碧透科技发展有限公司（以下简称“信息披露义务人”或“漫

江碧透”）发来的《深圳王子新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其

有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称 江苏漫江碧透科技发展有限公司

统一社会信用代码 91320321MA1YQWB760

认缴出资总额 人民币 1,600 万元

住所 徐州市丰县华山镇电子产业园

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围

计算机技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制

作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；企业营销策划、

设计；公共关系服务；承办展览展示活动；会议服务；计算机

系统维修服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销

售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；零售书报

刊、电子出版物及音像制品；商务信息咨询服务；市场调查服

务；经济信息咨询与技术服务；企业管理、策划和咨询；财务

信息咨询；工程招投标咨询；房地产咨询服务。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2019 年 07 月 19 日

股权结构

刘炜认缴出资额人民币 2,000,000 元，持股比例为 12.50%；

王新红认缴出资额人民币 1,000,000 元，持股比例为 6.25%；

贾爱民认缴出资额人民币 7,000,000 元持股比例为 43.75%；

王铮认缴出资额人民币 1,000,000 元持股比例为 6.25%；

许炜龙认缴出资额人民币 5,000,000 元持股比例为 31.25%。

(二)权益变动情况

1、本次权益变动方式

股东姓名 变动日期 变动数量（万股） 价格（元/股） 变动方式

江苏漫江碧透科技

发展有限公司

2020 年 5 月 13 日 -12.00 17.54 大宗交易

2020 年 5 月 14 日 -100.00 17.38 大宗交易

2020 年 5 月 25 日 -142.70 17.14 大宗交易

2020 年 5 月 26 日 -30.70 17.01 大宗交易

合计 -285.40 - -

2、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股票的情况

股东名称 股份性质
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

江苏漫江

碧透科技

发展有限

公司

合计持有股份 9,989,086 7.00 7,135,086 5.00%

其中：无限售条件股份 9,989,086 7.00 7,135,086 5.00%

有限售条件股份 0 0 0 0%

本次权益变动前，信息披露义务人持有王子新材 9,989,086 股 A 股股份，占

上市公司总股本的 7.00%。本次权益变动后，信息披露义务人将持有王子新材

7,135,086 股 A 股股份，占上市公司总股本的 5.00%。

二、信息披露义务人承诺及履行情况

本减持计划涉及的股份不存在未履行完成的承诺。

三、其他相关说明

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、本次股东权益变动信息披露义务人为漫江碧透，信息披露义务人已按规

定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

3、本次权益变动后，信息披露义务人由持股 5.00%以上股东变为持股 5.00%

股东，不排除在未来十二个月内继续减少或增加其在公司中拥有权益的股份的可

能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日