证券代码：002464         证券简称：众应互联           公告编号：2020-058

 众应互联科技股份有限公司

关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2019年度计提了资产减

持准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定

的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状

况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评

估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、

应收款项、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2019

年度计提各项资产减值准备118,858.12万元，明细如下表：

 资产名称
年初至年末计提资产减

值准备金额（万元）

占2018年度归属于上市

公司股东的净利润绝对

值比例

应收款项坏账准备  7,131.45 71.01%

长期股权投资减值准备 181.71 1.81%

无形资产减值准备 4,544.28 45.25%

商誉减值准备 107,000.68 1065.45%

合 计  118,858.12 1183.52%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

全球游戏虚拟物品行业受到各方面严峻挑战和制约，导致行业综合采购成本不

断攀升、行业整体盈利能力及现金流周转水平普遍下滑、采购交易规模及采购协同

支持业务有所缩减、行业促购的传统奖励措施削减或取消。在此行业变动格局的背

景下，公司主要子公司MMOGA作为纯中介平台的模式，使其与合作商处于商业利

益诉求相左的位置。经过半年多时间的艰难谈判，各方以调整交易合作佣金率水平，

佣金率下调作为平衡各方商业利益诉求的解决方案，其结果直接构成对MMOGA全

年业绩的重大影响，进而产生大额商誉减值计提及无形资产域名减值。

北京新彩量科技有限公司（以下简称“彩量科技”）受到互联网广告行业格局分

化、服务客户受行业政策的限制及行业整体盈利能力及现金流周转水平普遍下滑的

影响，使得原有的中小流量媒体和开发者变少，在流量分发精准广告投放业务方面

必须降低毛利或赠送部分流量以满足客户需求；另外由于 PE、VC 的大幅下降，同

时游戏市场恢复缓慢，使彩量科技主要销售市场萎缩。从而导致彩量科技在本报告

期内整体收入下滑，进而产生商誉减值计提和无形资产软件减值。

本次计提各项资产减值准备合计118,858.12万元，将减少公司2019年度归属于上

市公司股东的净利润118,858.12万元，相应减少2019年度归属于上市公司股东所有者

权益118,858.12万元。本次计提的资产减值准备已经中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计。

三、单项资产计提的减值准备的说明

1、公司投资MMOGA形成的商誉及减值准备说明

公司2015年通过现金的方式收购香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”）

100%股权，确认商誉2,022,710,991.12元。

按照《收购协议书》约定，MMOGA2015年 1-10月净利润归公司享有，故将

MMOGA2015年1-10月实现的净利润109,229,394.79元冲减商誉；此外MMOGA2015

年度未达收购协议中承诺的净利润，其差额60,464.50欧元，折人民币429,007.73元抵

减应付收购款，并相应冲减商誉，2015年12月31日，公司商誉为1,913,052,588.60元。

根据《收购协议书》约定，如果 MMOGA 实现了 2015 年度、2016 年度和 2017

年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于 27,599,000.00 欧元、39,466,570.00 欧

元和 56,437,195.00 欧元，实现连续三年每年同比不低于 43%的增长，并且 2015 年

度、2016 年度、2017 年度连续三年年度实际净利润均超过相应年度的承诺净利润
的 50%，受让方应向转让方支付购买余款，即总价款的 22%，金额为 67,388,922.86

欧元；如果 2015 年度、2016 年度、2017 年度任一年度实际净利润与相应年度的承

诺净利润比较，增加比率未达到或超过 50%（即（任一年度实际净利润减相应年度

的承诺净利润）/相应年度的承诺净利润<50%），受让方应向 转让方支付部分购买余

款，即总价款的 13%，金额为 39,820,727.14 欧元。因上述“连续三年年度实际净

利润均超过相应年度的承诺净利润的 50%”之超额业绩目标并未实现，2016 年度相

应扣减此超额部分价款 27,568,195.72 欧元，折合人民币为 205,316,894.44 元。2016

年 12 月 31 日，公司商誉为 1,707,735,694.16 元。2017 年度计提商誉减值准备

200,667,341.07 元，2018 年 12 月 31 日，公司投资 MMOGA 形成的商誉为

1,507,068,353.09 元。

根据减值测试，2019年度公司拟计提的商誉减值准备金额为792,665,968.60元，占

公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对

金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

单位：元

项目 公式 金额

资产组组合名称  MMOGA资产组合

资产组合账面价值 A 111,103,880.43

资产组组合商誉 B 1,507,068,353.09

包含商誉的资产组合账面价值 C=A+B 1,618,172,233.52

资产可收回金额 D 825,506,264.92

资产可收回金额的计算过程  按照资产预计未来现金流量的

现值计算

本期计提减值准备的依据  可收回金额低于资产账面价值

商誉减值准备测算金额 E=C-D 792,665,968.60

计提原因

 公司判断该资产存在减值的迹

象，该资产的可收回金额低于

账面价值

2、公司投资彩量科技形成的商誉及减值准备说明

公司于2017年8月以自筹资金4.75亿元收购彩量科技100%的股权，形成商誉
395,086,747.97元。

根据减值测试，2019年度公司拟计提的商誉减值准备金额为277,340,859.84元，

占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝

对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

单位：元

项目 公式 金额

资产组组合名称  彩量科技资产组合

资产组合账面价值 A 44,038,103.84

资产组组合商誉 B 395,192,756.00

包含商誉的资产组合账面价值 C=A+B 439,230,859.84

资产可收回金额 D 161,890,000.00

资产可收回金额的计算过程  按照资产预计未来现金流量的

现值计算

本期计提减值准备的依据  可收回金额低于资产账面价值

商誉减值准备测算金额 E=C-D 277,340,859.84

计提原因

 公司判断该资产存在减值的迹

象，该资产的可收回金额低于

账面价值

3、公司应收款项坏账准备说明

本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、应收利息坏账准备、其他应收

款坏账准备。坏账损失的确认标准与计提方法如下：

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信

用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否

已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损

失准备。

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于

未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的应收账款及其他应收款外，基于其信用风险特征，将
其划分为不同组合：

项  目 确定组合的依据

组合 1 关联方欠款

组合 2 内部备用金

组合 3 未逾期保证金、押金、有抵押及担保的款项

组合 4 第三方支付组合

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目 计提方法

关联方欠款 不计提坏账

内部备用金 不计提坏账

未逾期保证金、押金、有抵押及担保的款项 不计提坏账

第三方支付组合 不计提坏账

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例

（%）

1 年以内（含 1 年） 5 5

1－2 年 50 50

2－3 年 80 80

3 年以上 100 100

b. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称
应收票据预期

损失率（%）

应收账款预期

损失率（%）

其他应收款预

期损失率（%）

关联方欠款 - - -

内部备用金 - - -

未逾期保证金、押金、有抵押及担保的款

项

- - -

第三方支付组合 - - -

根据上述标准与方法，公司计提应收款项坏账准备7,131.45万元

 4、公司无形资产减值准备说明

公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，对无形资产进行减值测

试，采用收益法，按照必要的评估程序对无形资产在2019年12月31日的公允价值进

行了评估。主要是：MMOGA所拥有的无形资产：包括域名、商标； 彩量科技所拥

有的无形资产，包括软件著作权、作品著作权及商标。公司判断该资产存在减值的
迹象，资产的可收回金额低于账面价值公司计提无形资产减值准备4,544.28万元。

特此公告。

                         众应互联科技股份有限公司

                          董事会

                                      二○二○年五月二十九日