证券代码：300109         证券简称：新开源          公告编号：2020-071

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一被动减持股份的致歉公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于昨日接到公

司控股股东、实际控制人之一杨海江先生的致歉信，杨海江先生所持公司部分股

份于 2020年 5月 27日被中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所集中竞

价交易系统强制平仓 1,201,337股，占公司总股本的 0.37%，交易均价 14.938

元/股；本次减持后其持有本公司 13,449,837 股，占公司总股本的 4.16%。

杨海江先生本次被动减持行为未在十五个交易日前预披露减持计划，违反了

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关规定，对此杨海江先生深表歉意。

经公司自查，杨海江先生的上述被动减持行为未发生在公司信息敏感期内，

不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

公司将以此为戒，并要求公司所有持股 5%以上股份的股东、董事、监事、

高级管理人员再次认真学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按

照相关规定，审慎操作。

特此公告

                    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020年 5月 29日