证券代码：300367         证券简称：东方网力       公告编号：2020-105

东方网力科技股份有限公司

关于公司 2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 6 月 1 日,东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了

第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司

2019 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减持准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》和

公司相关会计政策的规定进行的。公司及下属子公司对 2019 年各类存货、应收

款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货

的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、

商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资

产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相

关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司根据新金融工具准则的规定，调整坏账损失计提方法，对累积影响数，

调整年初留存收益，对可比期间信息不予调整，合计调整年初盈余公积-554.84

万元、调整年初未分配利润-4,548.75 万元。

公司及下属子公司对 2019 年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查

和资产减值测试后，计提 2019年度资产减值准备共计 210,851.19 万元，详情如

下表：

单位：万元

项目 本期计提金额

坏账损失  170,729.20

存货跌价损失  6,052.87

商誉减值  26,099.97

长期股权投资减值损失  3,660.12

固定资产减值损失  3,296.10

无形资产减值损失  1,012.93

合   计  210,851.19

二、本次计提资产减值对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东 2019 年度净利润

210,851.19 万元，公司 2019 年度归属于上市公司所有者权益相应减少

210,851.19 万元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、金融资产减值的计提方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准

备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现

金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方

式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该

金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的

信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个

月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金

额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除

非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值

的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计

量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若

该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损

失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损

失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已

发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，

也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整

个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整

的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其

初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未

显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现

金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，

也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可

被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成

分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，

采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量

其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》

规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模

型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

2、存货减值损失的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高

于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营

过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可

变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估

计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额

确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他

部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，

分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3、商誉减值的计提方法

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其

相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理

的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含

分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的

减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价

值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比

重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

4、长期股权投资减值的计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其

发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5、固定资产减值的计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金

额的差额计提相应的减值准备。

6、无形资产减值的计提方法

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账

面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和

尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事

会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交 2019 年股

东大会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司

相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情

况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状

况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司

2019 年度计提资产减值准备共计 210,851.19 万元。

六、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和相关会计政策，公司本次计提资

产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司

本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、

真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，

不涉及利润操纵。我们同意本议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东

大会审议。

七、监事会对本次计提资产减值准备的意见

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8

号-资产减值》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备

计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

八、备查文件

1、东方网力第四届董事会第十二次会议决议；

2、东方网力第四届监事会第七次会议决议；

3、东方网力独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020年 6月 1 日