证券代码：000605         证券简称：渤海股份        公告编号：2020-047

渤海水业股份有限公司

关于持股5%以上的股东减持股份计划实施进展公告

一、股东持股及本次减持计划的有关情况

（一）股东持股的基本情况：截至本公告发布之日，天津泰达投资控股有限

公司（以下简称“泰达控股”）持有渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）股份 45,868,731 股，占本公司总股本的 13.0066%；李华青女士持有

公司股份的总数量为 20,619,889 股，占公司总股本的比例为 5.8470%，同时李华

青女士还担任公司的董事。

（二）减持计划的主要内容：公司于 2020 年 2 月 26 日披露了《关于持股

5%以上的股东减持股份预披露公告》，主要内容如下：

1、泰达控股减持计划的主要内容

（1）本次拟减持原因：自身资金安排；

（2）股份来源：司法裁决；

（3）减持数量及比例：不超过 17,632,930 股（不超过公司股份总数的 5%）；

（4）减持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式；

（5）减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定；

（6）减持期间：自《关于持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》发布之

日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；

（7）本次减持事项不违背泰达控股已做出的承诺事项。

持股 5%以上的股东天津泰达投资控股有限公司、李华青女士保证向本

公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

2、李华青女士减持计划的主要内容

（1）本次拟减持原因：自身资金安排；

（2）股份来源：非公开发行股份；

（3）减持数量及比例：不超过 5,654,999 股（不超过公司股份总数的 1.60%）；

（4）减持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式或大宗交易方式；

（5）减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定；

（6）减持期间：自《关于持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》发布之

日起 15 个交易日后的 6 个月内实施；

（7）本次减持事项不违背李华青女士已做出的承诺事项。

二、本次减持计划的实施进展

（一）根据深圳证券交易所于 2017 年 6 月 9 日发布的《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定“在

减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露

减持进展情况”。根据该款的规定，至本公告发布之日，上述减持时间已过半，

泰达控股、李华青女士减持计划实施情况如下：

1、泰达控股减持股份情况：

截至本公告披露之日，泰达控股未减持公司股份。泰达控股本次减持计划

是基于自身的资金安排，不影响对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认

可。

2、李华青女士减持股份情况：

股东

名称
减持方式 减持期间

减持均价

（元/股）
减持股数（股）

减持比例

（%）

李华青
集中竞价

交易

2020/3/27 6.00 754,300 0.2139

2020/3/30 5.79 145,805 0.0413

2020/6/15 5.94 872,900 0.2475

2020/6/16 6.00 43,600 0.0124

2020/6/17 5.99 183,505 0.0520

合  计 - - 2,000,110 0.5672

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四

舍五入造成的。

（二）减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

泰达

控股

合计持有股份 45,868,731 13.0066 45,868,731 13.0066

其中：无限售条

件股份
45,868,731 13.0066 45,868,731 13.0066

有限售条件股份 - - - -

李华

青

合计持有股份 22,619,999 6.4141 20,619,889 5.8470

其中：无限售条

件股份
5,655,000 1.6035 3,654,890 1.0364

有限售条件股份 16,964,999 4.8106 16,964,999 4.8106

三、备查文件

股东关于减持股份计划进展的书面文件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日