股票简称：紫光股份   股票代码：000938   公告编号：2020－044

紫光股份有限公司

关于控股股东承诺不通过证券交易系统减持公司股票的公告

控股股东西藏紫光通信投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020 年 6 月 17 日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西藏

紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）出具的《关于未来六个月内不

通过证券交易系统减持紫光股份股票的承诺函》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

1、控股股东情况

公司全称：西藏紫光通信投资有限公司

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：赵伟国

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号拉萨康达汽贸城院内综合办公楼西 3－11 号

经营范围：通信科技技术开发、推广、转让、咨询及服务；对通信科技业及项

目进行投资管理、投资咨询；销售通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备。

2、截至本公告披露日，西藏紫光通信持有公司 1,065,005,719 股股份，占公司总

股本的 52.13%，均为无限售条件股份。

3、西藏紫光通信最近十二个月累计减持公司 48,470,016 股股份，占公司总股本

的 2.37%。

二、承诺情况

西藏紫光通信承诺：未来六个月内（即 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日）

将不会通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司的股份；若由于送红股、转

增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述承诺。

在承诺期间内，西藏紫光通信若违反上述承诺减持公司的股份，将承担由此引

发的一切法律责任。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将对西藏紫光通信的上述承诺纳入承诺事项进行管理，并积极督促

西藏紫光通信严格遵守其承诺。若西藏紫光通信违反承诺减持公司的股份，公司董

事会保证主动、及时要求其履行违约责任。

四、备查文件

1、西藏紫光通信出具的《关于未来六个月内不通过证券交易系统减持紫光股份

股票的承诺函》。

特此公告。

紫光股份有限公司

      董 事 会

2020 年 6 月 18 日