股票代码：600410         股票简称：华胜天成         编号：临 2020-036

北京华胜天成科技股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于股东减持，未触及要约收购

 本次权益变动为持股 5%以上股东股份变动，本次权益变动前后，公司均

无实际控制人，公司控制权情况未发生变化。

2020 年 5 月 13 日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”

或“公司”）披露了临 2020-033《股东减持计划公告》，减持计划主要内容：王

维航先生因个人资金需求计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司

股份合计不超过 15,000,000 股，占公司股份总数 1.37%，其中通过集中竞价交

易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内进行。

2020 年 6 月 22 日，公司收到持有王维航先生发来的因累计变动比例达 5%

编制的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）王维航先生基本情况

名称：王维航

住所：北京市海淀区******

身份证号：330106196611******

通讯地址： 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼

（二）权益变动情况

1、权益变动前王维航先生持有公司股份情况

华胜天成于 2004 年在上海证券交易所上市，王维航先生为持有 5%以上股权

的股东。2006 年 5 月 18 日股权分置改革实施以后，王维航先生有华胜天成股票

23,445,300 股，占华胜天成总股本的 12.79%。

2、本次权益变动情况

（1）股权分置改革后，因公司实施资本公积金转增股本、非公开发行、实

施股权激励计划及王维航先生通过二级市场或大宗交易增持、减持股份等原因，

截止2019年8月7日，华胜天成总股本由2006年5月18日股改后的183,300,000

股变为 1,098,743,383 股，王维航先生持有公司股份数量由 23,445,300 股变为

92,069,358 股，王维航先生持股比例由 12.79%变为 8.38%，其通过一致行动人

西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 34 号集合资金信托计划持有公司股份

41,170,975 股，持股比例 3.75%。2019 年 8 月 7 日至本次权益变动前王维航先

生本人持股比例未发生变动,其一致行动人自 2019 年 12 月 9日至 2020 年 5月 6

日已全部减持完毕，不再持有公司股份。上述调整过程中未触发披露权益变动报

告书。

（2）2020 年 5 月 13 日王维航先生披露了减持计划，拟于 2020 年 6 月 3 日

至 2020 年 11 月 30 日期间以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过

15,000,000 股。占公司股份总数 1.37%。截止《简式权益变动报告书》披露日，

王维航先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持华胜天成流通股合计

6,477,200股，占公司股份总数的0.59%，王维航先生持股比例由8.38%变为7.79%。

本次权益变动后，王维航先生持有公司股份 85,592,158 股，占公司股份总数的

7.79%。

（3）综合上述情况，王维航先生持股比例由 12.79%变为 7.79%，持有股份

权益变动已达 5%。

二、所涉及后续事项

1、上述权益变动不会使公司第一大股东、控股股东及实际控制人情况发生

变化。

2、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法

规、规范性文件的相关规定。

3、本次权益变动王维航先生编制了《北京华胜天成科技股份有限公司简式

权 益 变 动 报 告 书 》， 具 体 内 容 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。

4、本次权益变动后，王维航先生仍在其最近一次披露的减持计划实施期间

内，公司将督促其遵守相关承诺及减持等有关规定，及时向投资者披露相关信息，

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

                                   2020 年 6 月 24 日 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