证券代码：600318        证券简称：新力金融       公告编号：临 2020-050

安徽新力金融股份有限公司

股票交易风险提示公告

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日、6

月 22 日、6 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公

司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，于 2020 年 6 月 24 日披

露了《安徽新力金融股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：临

2020-046）。2020 年 6 月 24 日，公司 A 股股票收盘价格涨幅 10.00%，自 2020

年 6 月 19 日以来已连续 4 个交易日涨停，累计涨幅 46.42%，股价波动较大，敬

请广大投资者高度关注投资风险，理性决策，审慎投资。现将有关风险提示如下：

一、根据同花顺 iFinD显示，截至 2020年 6月 24日，公司静态市盈率为 204.67

倍、滚动市盈率为 362.24 倍，同行业静态市盈率为 24.82 倍、滚动市盈率为 25.21

倍，公司静态市盈率和滚动市盈率明显高于同行业水平。

二、根据公司于 2020 年 4 月 25 日披露的《2020 年第一季度报告》，2020

年第一季度，公司实现营业收入 11,808.58 万元，较上年同期下降 9.62%，实现

归属于上市公司股东的净利润 455.99 万元，较上年同期下降 78.30%。

三、截至 2019 年 12 月 31 日，公司账面商誉余额 489,703,460.63 元，占公

司归属于母公司所有者权益的 38.92%，商誉占比较高，存在减值风险，可能对

公司经营业绩造成一定影响。

四、公司信贷业务客户主要为中小微企业，可能因为债务人经营状况不及预

期等原因导致不能及时支付利息及归还本金，存在法律诉讼和资产减值风险。

五、公司控股股东安徽新力科创集团有限公司（以下简称“新力集团”）持

有公司股份 120,999,907 股，占公司总股本的 23.57%。截止本公告披露日，新力

集团累计质押股份数为 120,999,907 股，占其直接持有公司股份总数的 100%，质

押比例较高。

六、公司 5%以上股东安徽海螺水泥股份有限公司、张敬红女士已于前期披

露了减持计划，截至目前，上述减持计划正处在减持期内。截至 2020 年 6 月 23

日，张敬红女士在本次减持计划期间已累计减持公司股份 430.01 万股，占公司

总股本的 0.84%。

公司近期股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公

司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证

券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理

性决策，审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020 年 6 月 25 日