证券代码：000606          证券简称：顺利办          公告编号：2020-033

顺利办信息服务股份有限公司

关于董事长彭聪先生延长不减持股份承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7 月 6日收到

董事长彭聪先生出具的《关于延长不减持股份的承诺函》，主要内容如下：

基于对顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“顺利办”）未来发展前景

的信心以及对顺利办价值的合理判断，本人于 2018 年 7 月 2 日出具《承诺函》，

承诺自该承诺函出具之日的 12 个月内不以任何方式减持本人所持有的顺利办股

份。

2019年 4月 7日，基于顺利办控股股东及其关联方减持，连良桂先生解除了

与控股股东的一致行动关系，出于顺利办目前业务的良性发展和对顺利办价值的

判断，支持顺利办做大做强，本人进一步承诺：在担任顺利办董事、董事长期间，

对于本人直接持有的全部顺利办股票，本人自愿延长不减持期限至 2020 年 7 月

2日止。

目前，顺利办业务发展迅猛，出于对业务发展的信心及对顺利办价值的高度

认可，本人再次做出承诺：在担任顺利办董事长期间，对于本人直接持有的全部

顺利办股票（不包括本人控制的百达永信投资有限公司所持有的顺利办股票），

本人自愿延长不减持期限至 2021年 7月 6日止。

截至本公告日，彭聪先生持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的

10.20%。

公司董事会将督促彭聪先生严格遵守上述承诺，并根据《公司法》《证券法》

以及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二○二○年七月八日