证券代码：002405             证券简称：四维图新         公告编号：2020-067

北京四维图新科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

重要内容提示：

1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动为公司股东程鹏及其一致行动人的股份变动，不会导致公司控制

权发生变更。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 7 日收到公司

拥有 5%以上表决权的股东程鹏及其一致行动人天安财产保险股份有限公司、深圳安鹏

资本创新有限公司、龙华启富投资有限责任公司（现更名为“山证投资有限责任公司”）、

中信建投证券股份有限公司（委托人李龙萍、刘剑华、周代珍、刘振东）共同签署的

《简式权益变动报告书》，程鹏及其一致行动人减持公司股份后，程鹏拥有公司表决权

的比例降为 4.99997%，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、减持股份具体情况

股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 （元/股） 减持股数（万股）

程鹏

竞价交易 2017-12-06 26.75 20.00

竞价交易 2017-12-08 27.20 29.00

竞价交易 2019-07-01 17.01 20.00

竞价交易 2019-09-09 17.88 10.00

拥有5%以上表决权的股东程鹏保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的内容一致。

竞价交易 2019-09-12 17.50 10.00

竞价交易 2019-09-16 17.38 10.00

竞价交易 2019-09-20 17.69 10.00

竞价交易 2019-09-23 18.23 30.00

竞价交易 2019-12-12 16.25 105.69

竞价交易 2020-03-18 19.38 1.87

竞价交易 2020-03-19 18.84 40.00

龙华启富（现更

名为山证投资）

竞价交易 2020-03-25 16.12 5.00

竞价交易 2020-03-26 16.10 3.00

竞价交易 2020-06-05 16.06 4.00

竞价交易 2020-06-08 16.05 4.00

竞价交易 2020-06-09 16.08 5.00

竞价交易 2020-06-11 16.04 5.00

竞价交易 2020-06-16 16.07 5.00

竞价交易 2020-06-17 16.13 2.00

竞价交易 2020-06-19 16.07 5.00

竞价交易 2020-06-22 16.07 5.00

竞价交易 2020-06-23 16.44 5.00

竞价交易 2020-06-29 16.30 5.00

竞价交易 2020-06-30 16.56 5.00

竞价交易 2020-07-01 16.70 5.00

竞价交易 2020-07-02 16.91 5.00

竞价交易 2020-07-03 17.13 5.00

竞价交易 2020-07-06 18.40 5.00

李龙萍

竞价交易 2020-03-24  15.81 198.00

竞价交易 2020-03-25 16.07 628.01

竞价交易 2020-03-26 16.06 69.72

竞价交易 2020-03-27 15.36 213.91

竞价交易 2020-04-07 15.07 199.00

竞价交易 2020-04-08 15.19 57.36

刘剑华 竞价交易 2020-03-24 15.57 4.41

周代珍 竞价交易 2020-03-24 15.62 8.81

刘振东
竞价交易 2020-03-24 15.60 132.19

大宗交易 2020-03-26 14.41 132.21

天安财险

竞价交易 2020-06-11 16.03 200.00

竞价交易 2020-06-17 16.15 100.00

竞价交易 2020-06-19 16.00 20.90

竞价交易 2020-06-22 16.02 100.00

竞价交易 2020-06-23 16.16 200.00

竞价交易 2020-06-29 16.50 400.00

竞价交易 2020-06-30 16.57 400.00

竞价交易 2020-07-01 16.81 400.00

竞价交易 2020-07-03 17.25 100.00

安鹏资本
竞价交易 2020-07-03 17.97 59.99

竞价交易 2020-07-06 18.44 48.00

2、本次减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次变动前持有股

份

2018年年度权益分派

后

本次变动后持有股

份

股数(万

股)

占总股

本比例

股数(万

股)

占总股

本比例

股数(万

股)

占总股

本比例

程鹏

合计持有股份 470.84 0.367% 782.75  0.399% 545.20 0.278%

其中：无限售条件股份 117.71 0.092% 195.69  0.100% 104.90 0.053%

有限售条件股份 353.13 0.275% 587.07  0.299% 440.30 0.224%

天安财

险

合计持有股份 4,582.84 3.572% 6,874.27  3.503% 4,953.37 2.525%

其中：无限售条件股份 0 0% 0  0% 4,953.37 2.525%

有限售条件股份 4,582.84 3.572% 6,874.27  3.503% 0 0%

安鹏资

本

合计持有股份 1,175.09 0.916% 1,762.63  0.898% 1,654.64 0.844%

其中：无限售条件股份 0 0% 0  0% 1,654.64 0.844%

有限售条件股份 1,175.09 0.916% 1,762.63  0.898% 0 0%

龙华启

富（现更

名为山

证投资）

合计持有股份 881.32 0.687% 1,321.97  0.674% 1,243.97 0.634%

其中：无限售条件股份 0 0% 0  0% 1,243.97 0.634%

有限售条件股份 881.32 0.687% 1,321.97  0.674% 0 0%

中

信

建

投

李

龙

萍

合计持有股份 1,821.39  1.420% 2,732.08  1.392% 1,366.08  0.696%

其中：无限售条件股份 0  0% 0 0% 1,366.08  0.696%

有限售条件股份 1,821.39  1.420% 2,732.08  1.392% 0  0%

刘

剑

华

合计持有股份 5.88  0.005% 8.81  0.004% 4.41  0.002%

其中：无限售条件股份 0  0% 0  0% 4.41  0.002%

有限售条件股份 5.88  0.005% 8.81  0.004% 0  0%

周

代

珍

合计持有股份 11.75  0.009% 17.63  0.009% 8.82  0.004%

其中：无限售条件股份 0  0% 0  0% 8.82  0.004%

有限售条件股份 11.75  0.009% 17.63  0.009% 0  0%

刘

振

东

合计持有股份 176.26  0.137% 264.39  0.135% 0  0%

其中：无限售条件股份 0  0% 0  0% 0  0%

有限售条件股份 176.26  0.137% 264.39  0.135% 0  0%

合计持有股份 9,125.36 7.113% 13,764.54  7.014% 9,776.49 4.984%

其中：无限售条件股份 117.71 0.092% 195.69  0.100% 9,336.19 4.760%

有限售条件股份 9,007.65 7.021% 13,568.85  6.914% 440.30 0.224%

注：公司于2019年 6月实施 2018年年度权益分派，每 10股派发现金 0.14元，以资本公积金

向全体股东每10股转增 5股。鉴于此，上述股东本次变动前持有股份数量均自除权除息日即2019

年 6 月 17 日起相应进行了调整。程鹏于权益分派前减持 49 万股，权益分派后减持 237.56 万股。

2020 年 3 月 24 日，公司非公开发行股份解除限售上市流通。

二、其他相关说明

1、本次权益变动后，程鹏及其一致行动人持有公司股份 9,776.49 万股，占公司总

股本的比例为 4.984%，程鹏拥有公司表决权的比例降为 4.99997 %（公司股权激励限制

性股票未解锁股份没有表决权，拥有表决权的计算需从总股本中扣除未解锁部分股份，

故与总持股比例存在差异）。

2、公司无实际控制人、无控股股东，本次权益变动不会影响公司的治理结构和持

续经营，不会导致公司控制权发生变更。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定以及相关承诺的

情况。

4、程鹏及其一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《简式权益变动报告书》；本次权益变动后，若后续再发生相关权益变

动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

5、公司于 2020 年 1 月 23 日披露《关于部分董监高拟减持股份的预披露公告》（公

告编号：2020-004），其中程鹏拟自公告之日起十五个交易日后的六个月内以竞价交易

方式减持所持公司股份，计划减持数量不超过 100 万股。截至本公告披露日，程鹏上

述减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划实施进展情况，并按照相关

法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、程鹏及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

                       董事会

2020 年 7 月 8 日