上海新文化传媒集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东部分股份存在被处置风险的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,因公司持股5%以上股东上海银久广告有限公司(以下简称"银久广告")与兴证证券资产管理有限公司、兴业证券股份有限公司的质押式证券回购纠纷,银久广告所持有的公司9,148,277股股份(占公司总股本的1.13%)拟被司法拍卖,存在被动减持及被处置的风险。具体事项如下:

一、银久广告股份冻结情况

公司持股5%以上股东银久广告持有公司45,939,673股股份,占公司股份总数的5.70%,其中限售股36,751,723股,无限售流通股9,187,950股,股份冻结情况如下:

1、司法冻结情况:

股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	司法冻结股份数量(股)	司法冻结日期	解冻日期	司法冻结执行人名称	冻结数量占 其所持股份 比例
银久广告	否	45, 939, 673	2018-07-09	2021-07-08	上海市虹口 区人民法院	100. 00%

2、轮候冻结情况:

股东名称	是否为第一大 股东及一致行 动人	轮候冻结数量 (股)	委托日期	轮候期限	轮候机关	轮候冻结占 其所持股份 比例
银久广告	否	30, 626, 449	2018-10-16	36 个月	上海市嘉定区 人民法院	66. 67%
银久广告	否	45, 939, 673	2018-11-01	36 个月	上海市虹口区 人民法院	100.00%
银久广告	否	45, 939, 673	2019-05-10	24 个月	上海市公安局	100.00%

具体详见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》(公告编号: 2019-032)。

二、股东股份将被司法拍卖的基本情况

公司于近日获悉,上海金融法院将于2020年8月8日10时至2020年8月9日10时止(延时除外)在"公拍网"(www.gpai.net)上公开拍卖公司持股5%以上股东银久广告所持有的公司无限售流通股9,148,277股,占公司总股本的1.13%。被拍卖股份的情况如下:

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	将被司法 拍卖的股 份数量 (股)	占其所持 公司股份 比例	占公司 总股本 比例	司法拍卖起始时间	司法拍卖终止时间	拍卖人	拍卖原因
银久广告	否	9, 148, 277	19. 91%	1. 13%	2020年8月8日10时	2020年8月9日10时	上海金融法院	质押式 证券回 购纠纷

三、本次拟被动减持的主要内容

- 1、拟被动减持原因:因质押式证券回购纠纷,兴证证券资产管理有限公司、 兴业证券股份有限公司向上海金融法院申请对银久广告所持有的公司无限售流 通股9,148,277股进行司法拍卖。
- 2、拟被动减持股份来源:公司发行股份购买资产取得的股份及之后以资本公积金转增股本。
 - 3、拟被动减持方式:司法拍卖方式。
- 4、拟被动减持股份数量及比例:本次拟被动减持股份为银久广告所持有的公司无限售流通股9,148,277股,占公司总股本的1.13%。若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积金转增股份、配股等除权除息事项的,则拟被动减持数量将相应进行调整。
- 5、价格区间:根据"公拍网"网络平台公示的相关信息,以起拍日2020年8 月8日前20个交易日的收盘价均价乘以总股数的90%为起拍价。具体拍卖价格以最 终成交价确定。

四、相关风险提示

- 1、由于银久广告所持有的公司股份存在被多轮冻结的情形,因此拟被司法 拍卖的股份是否能正常过户、受让后是否有限售期等相关政策由竞买人自行承担 相应的法律责任及可能的风险。股份权属变更的相关限制政策由竞买人自行咨询 证券管理机构。
- 2、本次公司持股5%以上股东银久广告所持有公司的部分股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
- 3、鉴于本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段,拍卖结果存在不确定性,公司将关注后续进展情况,并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
- 4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十日