股票代码：002341         股票简称：新纶科技        公告编号：2020-072

深圳市新纶科技股份有限公司

关于部分限售股上市流通的提示性公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为个人投资者王宙通过司法拍卖竞得的深圳市新纶

科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”、“公司”或“上市公司”）的股份。

2、本次解除限售的股份数量为56,178,442股，占公司总股本的4.88%。

3、本次解除限售股份的上市流通日为2020年7月29日（星期三）。

一、本次限售股股份概况

广西万赛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广西万赛”）为公司2016

年非公开发行股份的认购方之一。因涉及企业借贷纠纷案，广西万赛持有公司

57,678,442限售股中的56,178,442股被宁波中级人民法院在阿里拍卖平台公开拍

卖，2020年5月26日，由个人投资者王宙竞得公司56,178,442股限售股，并已于2020

年7月9日完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于2020年5月29日、2020年7

月14日发布在指定信息披露媒体的《关于持股5%以上股东股权被司法拍卖结果

的提示性公告》（公告编号：2020-053）、《关于持股5%以上股东股权被司法

拍卖完成过户暨权益变动的公告》（公告编号：2020-062）。

二、股东承诺及履行情况

（一）、广西万赛：

1、广西万赛的承诺内容

广西万赛作为公司2016年非公开发行股票的认购对象，于认购时向公司承诺

如下：

（1）广西万赛及其董事、监事、高级管理人员或主要管理人员最近五年未

受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（2）广西万赛及其控股股东、实际控制人所控制的其他企业与新纶科技不

存在同业竞争或潜在的同业竞争。广西万赛、广西万赛的合伙人与新纶科技及其

关联方不存在关联关系。

（3）广西万赛及合伙人承诺以自有资金或合法筹集的资金作为认购本次发

行股份的资金来源。广西万赛及合伙人承诺本次认购资金不存在直接或间接来源

于新纶科技、控股股东、实际控制人及其关联方的情形，不存在任何争议及潜在

纠纷，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融

资。

（4）广西万赛承诺自新纶科技本次发行结束之日起三十六个月之内，不上

市交易或以其他方式转让本次认购的新纶科技非公开发行股份，亦不委托他人管

理认购的上述股份，也不由新纶科技回购认购的上述股份。广西万赛的合伙人承

诺，在新纶科技本次非公开发行股票的锁定期内，广西万赛不会转让其持有的投

资份额或退伙。

（5）本次发行股票的资金于中国证监会批准本次发行后，相关发行方案备

案前足额、及时到位，并按《新纶科技非公开发行股票之股份认购协议》的约定，

认购新纶科技本次发行的股份。如广西万赛违反上述承诺，将按照《认购协议》

的相关约定承担赔偿责任。

（6）广西万赛参与认购新纶科技本次发行的股份符合《上市公司证券发行

管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。

（7）本次认购新纶科技的股份不存在通过协议、信托或任何其他方式为他

人代为持有的情形。

（8）本承诺函出具日前6个月内，广西万赛、广西万赛合伙人未有买入新纶

科技股票的情况。在本承诺出具日至本次非公开发行后6个月内不存在减持新纶

科技股票的情况或减持计划。

2、广西万赛的承诺履行情况

广西万赛的上述承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情形。

（二）、王宙

1、王宙的承诺内容

王宙因拍卖所得的公司股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》的规定进行减持，具体承诺如下：

（1）承诺在任意连续九十个自然日内采取集中竞价交易方式减持股份的总

数不超过公司股份总数的百分之一。因本次拍卖所得为公司非公开发行的股份，

本人承诺在股份限制转让期间届满后十二个月内，减持数量不超过持有的本次拍

卖所得股份总数的百分之五十。

（2）承诺在任意连续九十个自然日内采取大宗交易方式的减持股份的总数

不超过公司股份总数的百分之二，且交易的受让方在受让后六个月内，不得转让

其受让的股份。

2、王宙的承诺履行情况

王宙因本次拍卖所得的公司股份将会根据上述承诺及《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》执行减持。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，

公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日为2020年7月29日（星期三）。

（二）本次限售股上市流通数量为56,178,442股，占本公告日上市公司股本

总数比例为4.88%。

（三）本次申请解锁限售股份的股东为1位。

（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示：

股东全称
持有限售股份

总数（股）

本次解除限售股份

数（股）

本次解除限售数量

占公司总股本比例

股份是否存在质

押、冻结情况

王宙 56,178,442  56,178,442  4.88% 否

合计 56,178,442  56,178,442  4.88%

五、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

股份性质
本次变动前

本次变动
本次变动后

数量 占比 数量 占比

一、有限售条件股份 274,267,967 23.80% -56,178,442 218,089,525 18.93%

二、无限售条件流通股份 877,946,625 76.20% 56,178,442 934,125,067 81.07%

三、股份总数 1,152,214,592 100.00%   1,152,214,592 100.00%

注：上表数据截至2020年7月15日

六、备查文件

1、《深圳市新纶科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

2、《深圳市新纶科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十七日