证券代码：603200   证券简称：上海洗霸  公告编号：2020-084

上海洗霸科技股份有限公司

控股股东及其一致行动人

减持股份比例达到 1%的提示性公告

公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 本次权益变动比例达到上市公司总股本 1%，变动原因为实施

此前披露的股份减持计划，本次变动不触及要约收购。

 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

 本次权益变动后，控股股东王炜先生及其一致行动人合计持有

公司股份比例由公司总股本的 53.24%减少至 51.57%。

2020年 7 月 29日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）

收到公司控股股东王炜先生及其一致行动人股份减持通知，其所持有

的公司股份变动业已达到 1%。

现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动情况

1.信息披露义务人基本情况

序号 名称 性别 国籍 住所/通讯地址

1 王炜 男 中国
上海市虹口区中山北一路 1230 号柏

树大厦 B区 5楼

2
上海承续股权投

资管理合伙企业
- 中国

上海市虹口区中山北一路 1230 号柏

树大厦 B区 5楼

（有限合伙）

（简称上海承续）

截至本公告日，上述信息披露义务人不存在在境内、境外其他上

市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

王炜为公司控股股东，与其配偶翁晖岚共同为公司实际控制人，

二者与上海承续、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一

致行动人（以下简称王炜及其一致行动人）。

2.本次权益变动情形

本次权益变动，乃是王炜及其一致行动人实施此前披露的股份减

持计划导致。

王炜夫妇于 2020 年 3 月 11 日披露股份减持计划，2020 年 6 月

24 日该减持计划实施完毕，王炜夫妇通过集中竞价方式合计减持公

司股份 660895 股，占公司总股本的 0.6524%。具体内容详见 2020 年

6 月 25 日公司通过上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的

《上海洗霸科技股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告》

（公告编号：2020-065）。

王炜及其上海承续、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）

于 2020 年 6 月 30 日披露新的股份减持计划，计划 2020 年 12 月 31

日前减持不超过 6078165 股公司股份，占公司总股本 6%（其中，采

取集中竞价方式减持的，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的

减持期间内进行；采取大宗交易方式减持的，将于减持计划公告披露

之日起 3 个交易日后的减持期间内进行）。具体内容详见 2020 年 6

月 30日公司通过上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《上

海洗霸科技股份有限公司控股股东及一致行动人减持股份计划公告》

（公告编号：2020-066）。

http://www.sse.com.cn）发布了《上
http://www.sse.com.cn）发布了《上
http://www.sse.com.cn）发布了《上
http://www.sse.com.cn）发布了《上
截至目前，相关主体落实上述新的减持计划情况如下（单位：股）：

股东

名称

减持

方式

减持数

量
减持时间

本次权益变动前 本次权益变动后

持股数量
持股比

例
持股数量

持股比

例

王炜

大宗

交易
680000 7月 29日

46259908 45.66% 45311108 44.73%
集中

竞价
268800

7月

27-28日

上海

承续

集中

竞价

交易

78700 7月 29日 2011500 1.99% 1932800 1.91%

王炜

及其

一致

行动

人

-- 1027500 -- 53268838 52.58% 52241338 51.57%

说明：

（1）上述股份为公司首次公开发行股票（IPO）前股份及 2018 年度年度权

益分派方案项下派送的红股，相关股份均已于 2020年 6月 1日上市流通。

（2）截至 2020 年 7月 28日，王炜及其一致行动人持股变动尚未达到 1%。

结合 2020 年 6 月 24 日业已完成的股份减持计划，王炜及其一致

行动人近期持股变动情况如下（单位：股）：

持股

主体

变动

方向
变动数量

变动

比例

变动前持

股数量

变动前持

股比例

变动后持

股数量

变动后持

股比例

王炜及

其一致

行动人

减少 1688395 1.67% 53929733 53.24% 52241338 51.57%

二、其他事项说明

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日