证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿         公告编号：2020-070

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告

公司董事及高级管理人员于宝增先生、张学军先生、张立杰先生，时任监事

亓嘉国先生、赵宪涛先生，高级管理人员杨凯先生、翟维全先生保证向本公司提

供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日

在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的

预披露公告》（公告编号：2020-001），公司股东于宝增、张学军、张立杰、亓嘉

国、赵宪涛、杨凯、善静宜、翟维全计划自减持计划披露之日起十五个交易日后

的六个月内，以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份，上述股东计划减持

数量合计不超过 838,786 股（占本公司总股本比例 0.5990%）。

2020 年 2 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司监事减持数量过半

及高管减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-009），对亓嘉国先生减持数

量过半、善静宜女士减持计划完成情况进行了披露。

2020 年 5 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事、高级

管理人员股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2020-047），对于宝增先生、

张学军先生、张立杰先生、亓嘉国先生、赵宪涛先生、杨凯先生、翟维全先生减

持计划时间过半情况进行了披露。

2020 年 8 月 1 日，公司收到于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、亓嘉

国先生、赵宪涛先生、杨凯先生、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期

限届满的告知函》，上述股东减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：

一、股东本次减持情况

自减持计划披露日至本公告日，股东于宝增先生、张学军先生未通过任何方

式减持公司股份。

1、股东本次减持股份情况

自减持计划披露日至本公告日，各股东减持情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

占公司总

股本比例

（%）

张立杰 集中竞价 2020 年 2 月 11 日 20.91 50,000 0.0357

亓嘉国 集中竞价 2020 年 2 月 12 日 22.20 30,000 0.0214

赵宪涛 集中竞价 2020 年 2 月 12 日 22.88 20,000 0.0143

杨凯 集中竞价 2020 年 2 月 12 日 23.00 20,000 0.0143

翟维全 集中竞价 2020 年 2 月 12 日 23.00 20,000 0.0143

注：2020 年 6 月 17 日，公司实施 2019 年年度权益分派事项，公司总股本由

140,025,000 股变更为 182,032,500 股。

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）

占总股

本比例

（%）

股数（股）

占总股

本比例

（%）

于宝增

合计持有股份 707,400 0.5052 919,620 0.5052

其中：无限售条件股份 176,850 0.1263 229,905 0.1263

     有限售条件股份

（高管锁定股）
530,550 0.3789 689,715 0.3789

张学军

合计持有股份 757,500 0.5410 984,750 0.5410

其中：无限售条件股份 189,375 0.1352 246,188 0.1352

     有限售条件股份

（高管锁定股）
568,125 0.4057 738,562 0.4057

张立杰

合计持有股份 714,300 0.5101 863,590 0.4744

其中：无限售条件股份 178,575 0.1275 167,148 0.0918

     有限售条件股份

（高管锁定股）
535,725 0.3826 696,442 0.3826

亓嘉国

合计持有股份 221,250 0.1580 248,625 0.1366

其中：无限售条件股份 55,313 0.0395 0 0

     有限售条件股份

（高管锁定股）
165,937 0.1185 248,625 0.1366

赵宪涛 合计持有股份 210,937 0.1506 248,218 0.1364

其中：无限售条件股份 52,734 0.0377 0 0

     有限售条件股份

（高管锁定股）
158,203 0.1130 248,218 0.1364

杨凯

合计持有股份 281,250 0.2009 339,625 0.1866

其中：无限售条件股份 70,313 0.0502 65,407 0.0359

     有限售条件股份

（高管锁定股）
210,937 0.1506 274,218 0.1506

翟维全

合计持有股份 211,250 0.1509 248,625 0.1366

其中：无限售条件股份 52,813 0.0377 42,657 0.0234

     有限售条件股份

（高管锁定股）
158,437 0.1131 205,968 0.1131

注：公司监事会于 2020 年 7 月 20 日完成换届选举，因任期届满，亓嘉国先生、赵

宪涛先生不再担任公司监事职务，按照相关法律法规，其所持股份将在任期届满后六个

月内全额锁定。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，亦不

存在违反股东相关承诺的情况。

2、上述股东本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况

与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持数

量。

3、截止本公告日，上述股东的股份减持计划期限已届满，本次减持计划实

施完毕。

三、备查文件

于宝增先生、张学军先生、张立杰先生、亓嘉国先生、赵宪涛先生、杨凯先

生、翟维全先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日