证券代码：002878  证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-037

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于部分董、监、高减持股份期限届满的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月

4 日、1 月 8 日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于

部分董事、监事减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-002）、《关于部分

董事、高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-003），公司董

事、财务总监边雨辰、董事王升，监事李娅、高级管理人员向京、陈涛、赵怀东、

饶秀丽计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股票共计不超过 1,177,364

股，占 2020 年 1 月 1 日公司总股本的 0.903%。其中边雨辰、李娅减持期间为 2020

年 2 月 3 日至 2020 年 8 月 1 日；王升、向京、陈涛、赵怀东、饶秀丽减持期间

为 2020 年 2 月 6 日至 2020 年 8 月 4 日。

截止2020年8月4日，上述股东本次减持计划期限届满，根据《上市公司股

东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体减持情况公告如下：

1、本次减持情况

股东名称 职务 减持方式 减持时间 减持均价
减持数量

（股）

减持股数占公

司总股本的比

例（%）

本次减持数

量占减持前

本人持有股

份的比例

（%）

边雨辰
董事、财务

总监
集中竞价

2020 年 2 月 5 日 35.27 50,000 0.038% 7.42%

2020年 2月12日 37.18 35,000 0.027% 5.19%

2020 年 3 月 6 日 42.52 50,000 0.038% 7.42%

小计 135,000

王升
董事、副总

经理
集中竞价

2020年 2月10日 37.82 50,000 0.038% 6.49%

2020 年 3 月 6 日 42.72 46,000 0.035% 5.97%

2020 年 3 月 9 日 42.58 400  0.0003% 0.05%

小计 96,400

李娅 监事 集中竞价

2020 年 2 月 5 日 35.66 500  0.0004% 0.52%

2020年 2月10日 37.82 1,500  0.0012% 1.56%

2020年 2月14日 38.39 2,000  0.0015% 2.08%

2020年 2月27日 41.15 1,300  0.0010% 1.35%

小计 5,300

向京 副总经理 集中竞价

2020年 2月10日 37.77 30,000 0.023% 4.96%

2020年 2月11日 40.02 10,000 0.008% 1.65%

2020年 2月14日 38.39 20,000 0.015% 3.30%

2020 年 3 月 4 日 42.53 5,700 0.004% 0.94%

2020 年 3 月 6 日 43.1 10,000 0.008% 1.65%

2020年 6月12日 39.32 40,000 0.031% 6.61%

2020年 6月15日 41.15 20,000 0.015% 3.30%

小计 135,700

赵怀东 副总经理 集中竞价

2020年 2月10日 37.31 60,000 0.046% 10.38%

2020年 2月14日 38.39 2,000 0.002% 0.35%

2020 年 3 月 4 日 42.58 10,300 0.008% 1.78%

2020 年 6 月 9 日 38.84 38,400 0.029% 6.64%

2020年 6月12日 39.08 28,700 0.022% 4.97%

2020年 6月17日 41.5 5,000 0.004% 0.87%

小计 144,400

陈涛 副总经理 集中竞价
2020年 2月14日 38.39 20,000 0.015% 3.22%

2020 年 3 月 4 日 43.5 10,000 0.008% 1.61%

小计 30,000

饶秀丽 副总经理 集中竞价

2020年 2月10日 37.48 23,000 0.018% 1.68%

2020年 2月14日 38.39 30,000 0.023% 2.20%

2020 年 3 月 4 日 43.56 20,000 0.015% 1.46%

2020年 6月12日 40.04 20,000 0.015% 1.46%

小计 93,000

合计 - - 639,800 0.490% -

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

 其中，赵怀东先生通过集中竞价交易减持公司股份的计划已经完成，详见公

司于 2020 年 6 月 18 日披露的《关于公司部分高管股份减持计划实施完毕的公告》

（公告编号：2020-034）。边雨辰于 2020 年 2 月 12 日减持数量过半、向京于

2020 年 3 月 6 日减持数量过半、王升于 2020 年 3 月 9 日减持数量过半。以上股

东减持进展分别详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司部分董事股份减持进展的公告》（公告编号：2020-006）、《关于公司部分

高级管理人员股份减持进展的公告》（公告编号：2020-013）、《关于公司部分

董事股份减持进展的公告》（公告编号：2020-014）。

上述 7 位股东减持股份时间过半公告详见 2020 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董、监、高减持股份时间过半的

进展公告》（公告编号：2020-030）。

2、本次减持前后持股情况

股东名称

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
截止本公告日持有股份数（2019 年度权

益分派实施后）

股数(股)
占总股本比

例
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

边雨辰 674,353 0.52%  539,353 0.41% 916,900  0.41%

王升 770,647 0.59%  674,247 0.52%  1,146,220  0.52%

李娅 96,353 0.07%  91,053 0.07% 154,790  0.07%

向京 605,324 0.46% 469,624 0.36% 798,361  0.36%

赵怀东 577,986 0.44%  433,586 0.33% 737,096  0.33%

陈涛 620,647 0.48%  590,647 0.45% 1,004,100  0.45%

饶秀丽 1,366,494 1.05%  1,273,494 0.98% 2,164,940  0.98%

注：2019 年度权益分派方案为向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），同

时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。转增后公司总股本增加至 22,152.83 万股，

股权登记日为 2020 年 6月 18 日，截止本公告日上述股东持股数量相应调整为 1.7 倍。

二、其他事项说明

1、边雨辰、王升、李娅、向京、赵怀东、陈涛、饶秀丽本次减持公司股份，

减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等法律、法规及规范性文件的规定。

2、上述股东本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股

份未超过其所持有公司股份总数的 25%。

3、上述股东严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减

持计划的情形。

三、 备查文件

1、股份减持计划实施进展告知函（边雨辰、王升、李娅、向京、陈涛、饶

秀丽）

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日