证券代码：300307     证券简称：慈星股份    公告编号：2020-059

宁波慈星股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人拟减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波裕人投资有限公

司（以下简称“裕人投资”）及其一致行动人裕人企业有限公司（以下简称“裕

人企业”）为引进战略投资者、优化股权结构同时缓解股东自身资金压力，拟在

未来6个月内寻找合适投资者通过协议转让方式减持股份比例不超过公司总股本

（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的10%。减持计划实施后，公司控股股

东可能发生变化，实际控制人不变。

一、持股情况概述

截止本公告日，公司控股股东裕人投资持有公司股份194,954,541股，占公

司总股本的24.31%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的24.98%，

孙平范系裕人投资董事长，其持有裕人投资100%股权；裕人投资一致行动人裕人

企业持有公司股份182,404,996股，占公司总股本的22.74%，占公司总股本剔除

公司回购专用账户中的股份数量的23.37%，孙平范系裕人企业董事会主席，其持

有裕人企业98%股权。

2020年7月27日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司

部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-057）。协议转让完成后，裕人投资

持有公司股份174,854,541股，占公司总股本的21.80%，占公司总股本剔除公司

回购专用账户中的股份数量的22.40%；裕人企业持有公司股份162,404,996股，

占公司总股本的20.25%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量的

20.81%。截止本公告日，上述协议转让尚未完成。

二、减持计划的主要内容

（一）本次拟减持的计划

1、减持股东名称：宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司

2、减持目的：引进战略投资者、优化股权结构同时缓解股东自身资金压力

3、减持股份来源： 裕人投资及裕人企业股份来源为公司首次公开发行前已

发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份

4、减持期间：2020年8月4日到2021年2月3日（6个月）。

5、拟减持比例：裕人投资及裕人企业合计减持股份比例不超过公司总股本

剔除公司回购专用账户中的股份数量的10%。

6、减持方式： 协议转让。

7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上

市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：

1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接

或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接

持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员

职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持

有的公司股份总数的25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不

转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。

截至本公告发布之日，裕人投资及裕人企业所作承诺均得到严格履行，未出

现违反承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

1、股价波动风险。公司股票自2020年7月1日以来以上涨为主，股价涨幅明

显超过创业板综合指数。请广大投资者谨慎投资，注意股价连续上涨后可能存在

的波动风险。

2、市场风险。当前全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，客户

投资意愿谨慎，纺织机械行业整体呈下行趋势。受疫情的影响，实体经济更是面

临巨大挑战，电脑横机海外市场更是受到巨大的冲击，若未来国外疫情持续恶化

且无法有效控制，造成国内宏观经济出现较大波动，可能导致市场需求大幅下降，

对公司持续盈利能力产生不利影响，公司经营业绩持续亏损的风险。

3、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，

导致应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信

用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险

条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业

务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出

现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现

开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司

的财务状况及盈利能力。

4、存货跌价风险。公司存货主要为原材料、库存商品等。鉴于市场竞争加

剧，电脑横机的机型更新速度加快；且由于疫情影响，整体销售迟滞导致存货消

化速度降低，公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。

5、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、无法持续及时的研发出新

的产品或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱

风险。新产品的推广同时也面临着不被市场认可的风险。

6、固定资产折旧风险。募投项目后建成后公司新增大量固定资产，相应增

加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，

新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而

导致未来经营业绩下降的风险。

7、互联网业务风险。互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户

体验不断变化需求也在不断变化，公司互联网业务如果不能及时跟进、完善产品，

可能带来的不能满足市场需求的风险。

四、其他事项

1、控股股东及其一致行动人裕人企业拟在未来6个月内寻找合适投资者协议

转让股份，新的投资者将不会与前次协议转让受让方自然人徐松达存在关联关系。

2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东、实际控制人严

格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信

息披露义务。

3、本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情

况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、

减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

4、鉴于本次减持计划的控股股东及其一致行动人的各自减持比例尚未确定，

可能导致上市公司控股股东发生变化，减持计划实施后公司实际控制人仍为孙平

范先生，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及

持续性经营产生重大影响。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2020 年 8 月 4 日 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