关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持计划期限届满暨实施进展公告

 1 / 8

 证券代码：002656         证券简称：ST摩登         公告编号：2020-112

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

被动减持计划提前终止暨实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份被冻结的进

展暨可能被动减持的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2020-004），

公司股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、林永飞、翁武强

自预披露公告发布之日后的6个月内，因股票质押融资事宜以集中竞价或大宗交易方

式以及其他符合法律法规的方式被动最大减持公司股票分别为60,689,166.00股、

16,597,401股及4,400,000股，合计不超过81,686,567.00股（约占公司总股本11.46%）。

其中，通过集中竞价方式减持的，将于预披露公告之日起十五个交易日后进行，且

任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；任意

连续90日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司于2020年3月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公

告》（公告编号：2020-021），截至2020年3月9日，公司控股股东瑞丰集团累计被

动减持14,953,075股，占公司总股本的2.0986%。

公司于2020年5月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

被动减持时间过半的进展公告》（公告编号：2020-061），截至2020年5月13日，上

述预披露公告披露的被动减持计划时间已过半，公司控股股东瑞丰集团通过集中竞

价方式累计被动减持公司股份数量5,552,727股，约占公司总股本的0.7793 %。

公司于2020年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持股份比例达到1%的进展公

告》（公告编号：2020-087），2020年6月10日，公司收到瑞丰集团出具的《关于股

东被动减持比例累计达到1%情况告知函》。自2020年3月9日至2020年6月9日，瑞丰

集团累计被动减持公司股份合计749.7199万股，占公司总股本1.0522%。

公司近日收到方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）的《关于要求

ST摩登发布广州瑞丰被动减持计划提前终止并发起新被动减持计划的预披露公告

的函》，根据以上函件的内容，公司于2020年1月15日披露的《关于公司控股股东、

实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-004）

的相关股东被动减持计划将提前终止。现将上述股东股份被动减持计划实施进展情

况公告如下：

一、 股份被动减持计划实施情况

1、减持股份情况

股东名称 交易方式    减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占总股本

比例（%）

瑞丰集团 集中竞价 2020年2月17日 4,766.00 2.36 0.0007%

瑞丰集团 集中竞价 2020年2月28日 3,237.00 2.34 0.0005%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月2日 2,199.00 2.37 0.0003%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月3日 1,494.00 2.43 0.0002%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月4日 1,015.00 2.38 0.0001%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月5日 690.00 2.43 0.0001%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月6日 469.00 2.44 0.0001%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月9日 486,671.00 2.66 0.0683%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月10日 665,528.00 2.51 0.0934%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月11日 524,342.00 2.55 0.0736%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月12日 393,435.00 2.41 0.0552%
股东名称 交易方式    减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占总股本

比例（%）

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月13日 238,735.00 2.34 0.0335%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月16日 691,432.00 2.39 0.0970%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月17日 519,620.00 2.22 0.0729%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月18日 420,891.00 2.25 0.0591%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月19日 328,455.00 2.17 0.0461%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月20日 213,397.00 2.16 0.0299%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月23日 264,319.00 2.07 0.0371%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月24日 190,847.00 2.08 0.0268%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月25日 148,821.00 2.09 0.0209%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月26日 112,887.00 2.13 0.0158%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月27日 75,386.00 2.14 0.0106%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月30日 71,846.00 2.01 0.0101%

瑞丰集团 集中竞价 2020年3月31日 45,925.00 2.06 0.0064%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月9日 50,118.00 1.95 0.0070%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月10日 34,899.00 1.95 0.0049%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月13日 24,313.00 1.86 0.0034%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月14日 16,944.00 1.87 0.0024%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月15日 11,811.00 1.88 0.0017%

瑞丰集团 集中竞价 2020年4月16日 8,235.00 1.89 0.0012%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月3日 10,100.00 1.66 0.0014%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月4日 7,184.00 1.74 0.0010%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月5日 5,010.00 1.73 0.0007%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月8日 507,625.00 1.73 0.0712%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月9日 579,694.00 1.67 0.0814%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月10日 547,670.00 1.75 0.0769%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月11日 452,242.00 1.72 0.0635%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月12日 316,367.00 1.68 0.0444%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月15日 709,581.00 1.71 0.0996%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月16日 640,216.00 1.69 0.0899%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月17日 556,942.00 1.68 0.0782%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月18日 454,490.00 1.69 0.0638%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月19日 322,581.00 1.69 0.0453%

股东名称 交易方式    减持期间
交易数量

（股）

成交均价

（元）

交易数量占总股本

比例（%）

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月22日 387,459.00 1.69 0.0544%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月23日 322,778.00 1.7 0.0453%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月24日 265,370.00 1.66 0.0372%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月29日 247,957.00 1.62 0.0348%

瑞丰集团 集中竞价 2020年6月30日 179,179.00 1.64 0.0251%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月1日 129,107.00 1.61 0.0181%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月2日 93,191.00 1.60 0.0131%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月3日 67,352.00 1.64 0.0095%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月6日 48,722.00 1.68 0.0068%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月7日 35,268.00 1.66 0.0049%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月8日 39,337.00 1.65 0.0055%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月9日 38,093.00 1.71 0.0053%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月10日 27,598.00 1.74 0.0039%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月13日 31,340.00 1.79 0.0044%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月14日 25,961.00 1.81 0.0036%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月15日 21,083.00 1.88 0.0030%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月16日 15,289.00 1.96 0.0021%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月20日 11,090.00 1.82 0.0016%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月27日 8,045.00 1.72 0.0011%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月28日 5,837.00 1.71 0.0008%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月29日 4,235.00 1.72 0.0006%

瑞丰集团 集中竞价 2020年7月30日 3,073.00 1.74 0.0004%

合计 12,669,793  1.7782%

注：计算交易数量占总股本比例采用的股本为712,519,844股。本次被动减持的股份来源为公司首次公开发行前

股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

截至2020年8月5日，控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告通过集中竞价方式

被动减持公司股份数量累计为12,669,793股，约占公司总股本的1.7782%；股东林永

飞先生、翁武强先生在上述被动减持计划期间未通过集中竞价方式减持股份，均未

超过上述预披露的被动减持计划。

2、 本次被动减持前后持股情况

股东名

称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股）

占总股本比

例（%）

瑞丰

集团

合计持有股份 189,285,566 26.57% 175,062,273 24.57%

其中，无限售条件

股份
189,285,566 26.57% 175,062,273 24.57%

有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%

林永飞

合计持有股份 66,389,603 9.32% 18,800,000 2.64%

其中，无限售条件

股份
16,597,401 2.33% 0 0.00%

有限售条件股份 49,792,202 6.99% 18,800,000 2.64%

翁武强

合计持有股份 17,600,000 2.47% 0 0.00%

其中，无限售条件

股份
4,400,000 0.62% 0 0.00%

有限售条件股份 13,200,000 1.85% 0 0.00%

注：1.计算减持前后股份占总股本比例采用的股本为712,519,844股；

2.本次减持前后股份变动数量与方正证券减持股份数量不一致，系在此期间，存在中航证券有限公司减持

瑞丰集团所持公司股票及方正证券通过司法拍卖方式减持瑞丰集团、林永飞和翁武强所持公司股票的情况所致。

二、本次被动减持计划期间控股股东其他减持情况

（一）控股股东其他被动减持计划的情况（中航证券）

公司于2019年11月20日披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持

的预披露公告》（公告编号：2019-114），控股股东瑞丰集团因触发《中航证券有

限公司融资融券合同》相关违约情形，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）

决定依据相关约定进行违约处置操作，中航证券可能通过集中竞价交易或大宗交易，

以及其他符合法律法规的方式减持前述股东股票不超过28,399,900股，占公司总股本

的3.99%。

公司于2020年3月13日披露了《关于公司控股股东被动减持时间过半的进展公

告》（公告编号：2020-023），截至2020年3月12日，本次公司股份被动减持计划的

时间已过半，公司控股股东瑞丰集团通过集中竞价方式累计被动减持公司股份数量

2,165,800股，约占公司总股本的0.3040 %。

公司于2020年5月21日披露了《关于公司控股股东所持公司部分股份提前终止减

持计划的公告》，公司收到中航证券邮寄的《关于督促广州瑞丰集团股份有限公司

履行减持披露义务的函》。根据以上函件的内容，公司于2019年11月20日披露的《关

于公司控股股东所持公司被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-114）的控股

股东被动减持计划将提前终止，中航证券将根据《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定继续进行违约处置操作。

截至2020年5月21日，控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告被动减持公司股份数量

累计为2,877,000股，约占公司总股本的0.4039%。

公司于2020年5月21日披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的

预披露公告》（公告编号：2020-064），因瑞丰集团违反《中航证券有限公司融资

融券合同》相关约定，被动最大减持公司股票为28,399,900股，占公司总股本的

3.99%。截至2020年8月5日，中航证券有限公司已累计减持瑞丰集团持有的公司股

票2,877,000股，约占公司总股本的0.4039%。

（二）控股股东及其一致行动人所持股份司法拍卖的情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）

系统查询，获悉湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）在淘宝网络

司法拍卖平台上公开拍卖公司实际控制人林永飞所持有的47,589,603股股份，以及其

一致行动人翁武强所持有的17,600,000股股份，均已完成过户登记，具体详见《关于

实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份司法拍卖股权完成过户的公告》（公

告编号：2020-088）。

三、其他相关说明

1、公司于2020年3月31日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（粤调

查字20006号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的
有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司控股股东、实

际控制人及其一致行动人被动减持行为已违反了《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》的相关规定。

自2020年4月1日至2020年8月5日，公司控股股东瑞丰集团累计被动减持

7,266,786股，占公司总股本的1.0199%；股东林永飞先生累计减持47,589,603股，占

公司总股本的6.6791%；翁武强先生累计减持17,600,000股，占公司总股本的

2.4701%。

2、股东承诺履行情况

公司控股股东瑞丰集团、实际控制人林永飞先生及其一致行动人未做出关于最

低价减持价格的承诺。

2012年2月16日，林永飞先生、翁武强先生在公司首次公开发行A股股票时做出

股份减持承诺：在担任董事、监事、高管任职期间每年转让的股份不超过其所持有

的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报

离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占其所

持有发行人股票总数的比例不超过50%。

2012年2月28日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司首次公开发行A股

股票时做出股份限售承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已

直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分

股份。

2015年7月9日，瑞丰集团、林永飞先生作出承诺：自2015年7月9日起至2015年

12月31日，不减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，保护广大投资者尤其是中

小投资者的利益。

2015年11月16日，瑞丰集团、林永飞先生、翁武强先生在公司非公开发行A股

股票时作出股份减持承诺：自该声明承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后

六个月内，其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划；若其及其关联方未

履行上述承诺，则减持股票所得收益归发行人所有。

2017年6月23日，林永飞先生、翁武强先生与其一致行动人承诺：自本次减持计

划披露之日起连续六个月内（即2017年6月23日至2017年12月22日）通过证券交易系

统出售的股份低于公司股份总数的5%。

2018年1月26日，林永飞先生、翁武强先生与其一致行动人承诺：自本次减持计

划披露之日起连续六个月内（即2018年1月19日至2018年7月18日）通过证券交易系

统出售的股份低于公司股份总数的5%。

截至本公告披露日，瑞丰集团、林永飞先生及翁武强先生严格遵守所作承诺，

不存在违反上述承诺的情形。

3、上述股东后续如有新的减持计划，将及时以《股东减持计划告知函》的方式

提前通知公司，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、方正证券出具的《关于要求ST摩登发布广州瑞丰被动减持计划提前终止并

发起新被动减持计划的预披露公告的函》；

2、《关于股份被动减持计划提前终止暨减持情况告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日