证券代码：300431          证券简称：暴风集团          公告编号：2020-051

暴风集团股份有限公司

关于暂停上市期间工作进展情况

暨股票存在终止上市风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据深圳证券交易所向公司《关于暴风集团股份有限公司股票暂停上市

的决定》（深证上〔2020〕607 号），公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。

2、公司股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日内披露一次为恢复

上市所采取的措施及有关工作进展情况，并提示可能被终止上市的风险。请广大

投资者注意投资风险。

3、暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披

露日并未与相关审计机构签署协议。

4、公司联系方式

电话：010-62036993

邮箱：ir@baofenghd.com

一、公司股票暂停上市的基本情况

股票种类：A 股

股票简称：暴风集团

证券代码：300431

暂停上市起始日：2020 年 7 月 8 日

二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容

2020 年 7 月 7 日，深圳证券交易所向公司送达《关于暴风集团股份有限公

司股票暂停上市的决定》（深证上〔2020〕607 号），由于公司在法定披露期限届

满之日起两个月内仍未披露 2019 年年度报告，根据《关于发布〈深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年修订）〉的通知》，《创业板股票上市规则》（2018

年 11 月）第 13.1.1 条、第 13.1.5 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审

核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。

三、董事会关于争取恢复上市的意见及具体措施

自公司披露与审计机构终止合作后，公司暂无合作的年报审计机构。同时由

于首席财务官的缺位和其他财务人员的匮乏，公司未能在法定期限内披露 2019

年年度报告。

暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日

并未与相关审计机构签署协议。公司将继续努力寻找有意愿的审计机构，并尽快

披露 2019 年度业绩情况。

四、可能被终止上市的风险提示

根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）>的通知》，上市公司未在法定期限内披露 2019 年年度报告的，深圳证

券交易所按照原《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对公司股票实施暂停上

市、恢复上市或者终止上市。公司未能在 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度

报告，已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月）第 13.1.1

条第(七)项“在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告或者半年度

报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月）第 13.4.1 条

第（九）项“因本规则 13.1.1 条第（七）项情形其股票被暂停上市后，在一个

月内仍未能披露相关年度报告或者半年度报告”的规定，公司股票被暂停上市后

一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，深圳证券交易所有权决定终止公司股票

上市交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月）第 13.4.1 条

第（十）项“因本规则 13.1.1 条第（七）项情形其股票被暂停上市后的一个月

内披露了相关年度报告或者半年度报告，但未能在其后的五个交易日内提出恢复

上市申请”的规定，如果公司被暂停上市后的一个月内披露了 2019 年年度报告，

但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所有权决定终止

公司股票上市交易。

五、投资者咨询方式

电话：010-62036993

邮箱：ir@baofenghd.com

六、其他

截至公告披露日，公司及分公司主要银行账户被冻结，根据被冻结情况的核

实与统计，现对公司及分公司银行账户被冻结情况汇总如下：

序号 被冻结开户行 账号 账户性质 账户余额（元） 备注

1
招商银行北京分行

大运村支行

11090627811

0201
基本存款账户 381,605 公司账户

2
华夏银行北京分行

魏公村支行

10273000000

625269
一般存款账户 360,635 公司账户

3
民生银行北京香山

支行
631053328 一般存款账户 43,801 公司账户

4
民生银行北京德胜

门支行
631192231 一般存款账户 99,862 公司账户

5
招商银行北京分行

大运村支行

11092298121

0501
基本存款账户 371,443 海淀分公司

6
招商银行北京分行

中关村支行

11092298121

0302
一般存款账户 56,542 海淀分公司

7 其他账户合计 — 一般存款账户 43,100  公司账户

8 总计 — — 1,356,988    —

公司将与申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻

结事项。同时公司根据相关法律法规的要求，积极与人民法院协商解除冻结银行

账户。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均

以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司向广大投资者致歉，同时请投资者注意

风险。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

                                                     董事会

2020 年 8 月 6 日