证券代码：000673              证券简称：*ST当代               公告编号：2020-067

当代东方投资股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于因司法处置导致股东被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“当代东方”）于近日收

到控股股东厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）出具的《简

式权益变动报告书》，具体情况如下：

一、信息披露义务人情况简介

名称：厦门当代文化发展股份有限公司

成立日期：2012 年 3月 2日

注册地址：厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 1-301A 单元

法定代表人：王聪明

注册资本：10000 万

统一社会信用代码：91350200587872659P

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：1、文化艺术策划，展览、摄像、摄影服务；2、对文化艺术产业、

能源业、矿产业、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业、旅游业及高新

技术产业的投资及投资管理咨询（不含发放贷款、吸收存款、证券、期货及其他

金融业务）；3、批发零售文化艺术品(不含文物）。

经营期限：2012-03-02 至 2062-03-01

主要股东：鹰潭市当代投资集团有限公司

通讯方式：厦门市思明区环岛南路 3088 号

二、 本次权益变动基本情况

1、当代文化本次被动减持情况

股东名称 减持方式 减持时间  成交价格（元）
减持股数

（股）

占总股本比例

（%）

厦门当代文化

发展股份有限

公司

司法拍卖 2020年7月22日  65,668,749.87 54,861,111 6.93%

2、当代文化减持前后持股情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

数量（股）
占公司总股本

比例
数量（股）

占公司总股

本比例

厦门当代文化发

展股份有限公司
无限售流通股   175,555,554  22.18% 120,694,443 15.25%

合计 175,555,554 22.18% 120,694,443 15.25%

三、 本次权益变动涉及股份的权利限制情况

本次权益变动所涉股份存在质押、司法冻结等权利限制的情况。

四、前 6个月内买卖上市公司股份的情况

根据当代文化出具的《简式权益变动报告书》，当代文化本次被动减持之日

起前 6个月内，除上述已披露的被动减持事项外，不存在其他买卖公司股份的行

为。

五、其他相关事项说明

1、本次权益变动前，公司控股股东当代文化及其一致行动人合计持有公司

股份279,832,646股，占公司股份总数的35.35%，全部处于质押及司法冻结状态；

本次权益变动后，当代文化及其一致行动人合计持有公司股份224,971,535股，

占公司股份总数的28.42%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发

生变化，不会影响公司治理结构和正常经营。

2、当代文化本次被动减持其名下的当代东方54,861,111股股份为当代东方

2014年非公开发行股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定，控股股东减持或者特定股东减

持，交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

3、根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司做出本提示性公告，

具体情况见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的信息披露义务人出具的《简式权益

变动报告书》。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息

为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

厦门当代文化发展股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020年8月17日