证券代码：002241           证券简称：歌尔股份      公告编号：2020-080

债券代码：128112           债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

一、本次权益变动基本情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东歌尔集团有限公司

（以下简称“歌尔集团”）、实际控制人姜滨先生和一致行动人胡双美女士、姜龙先

生的《歌尔股份有限公司简式权益变动报告书》。

自 2019年 8 月 17日至本公告披露日，歌尔集团、姜滨先生及其一致行动人因

“17歌尔 EB”换股、通过证券交易系统累计减持公司股份 162,255,140 股，占公司

总股本的 5.00%。本次权益变动前，公司于 2019 年 8 月 16 日在深圳证券交易所指

定信息披露媒体披露《歌尔股份有限公司简式权益变动报告书》，上述股东合计持有

公司股份 1,336,381,412股，持股比例为 41.18%；本次权益变动后，上述股东合计

持有 1,174,126,272股，持股比例为 36.18%。现将具体股份变动情况公告如下：

1、减持股份情况

股东名

称
减持方式 减持期间

减持价格 （元/

股）
减持股数

占公司总

股本比例

（%）

歌尔集

团

“17 歌尔

EB”换股

2019 年 8 月 21 日 10.40 39,757,679 1.2251

2019年 8月 22日至 2019年 10.40 39,703,830 1.2235

9 月 3 日

2019 年 9 月 4 日至 2019 年

11 月 8 日
10.40 32,988,444 1.0166

2019 年 11 月 12 日至 2020

年 3 月 18 日
10.40 15,855,660 0.4886

姜滨 集中竞价 2019 年 11 月 18 日至 2019

年 12月 11 日
20.21-20.99 32,450,927 1.0000

姜滨 大宗交易 2020 年 8 月 28 日 40.30 1,498,600 0.0461

合计 162,255,140 5.0000

注：①若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；

②2019年 12月 11 日至 2019 年 12月 13日，姜滨先生以大宗交易方式减持所持有的公

司股票 59,664,585 股，占公司总股本的 1.84%；2020 年 4 月 28 日姜滨先生以大宗交易方

式减持所持有的公司股票 33,000,000 股，占公司总股本的 1.02%。以上减持股票受让方均

为一致行动人公司总裁姜龙先生。

2、本次权益变动前后持股情况

股东/

一致行

动人

股份性质

本次股份变动前持有股份 本次股份变动后持有股份

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股)
占总股本

比例(%)

歌尔

集团

合计持有股份 712,089,282 21.94 583,783,669 17.99

其中：

无限售条件股份
712,089,282 21.94 583,783,669 17.99

有限售条件股份 0 0 0 0

姜滨

合计持有股份 500,101,518 15.41 373,487,406 11.51

其中：

无限售条件股份
125,025,380 3.85 67,497,902 2.08

有限售条件股份 375,076,138 11.56 305,989,504 9.43

胡双美

合计持有股份 21,600,000 0.67 21,600,000 0.67

其中：

无限售条件股份
5,400,000 0.17 0 0

有限售条件股份 16,200,000 0.50 21,600,000 0.67

姜龙

合计持有股份 102,590,612 3.16 195,255,197 6.02

其中：

无限售条件股份
25,647,653 0.79 48,813,799 1.51

有限售条件股份 76,942,959 2.37 146,441,398 4.51

合计

合计持有股份 1,336,381,412 41.18 1,174,126,272 36.18

其中： 868,162,315 26.75 700,095,370 21.58

无限售条件股份

有限售条件股份 468,219,097 14.43 474,030,902 14.60

注： ① “本次股份变动前持有股份”是指截至 2019 年 8 月 16 日所持有的股份（详

见 2019 年 8 月 16 日刊登在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《简式权益变动

报告书》）；

② 胡双美女士于 2020年 7月 16日辞去公司副总裁职务，其所持股份已根据相关股份

变动管理要求锁定；

③若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施情况未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

3、本次减持与控股股东、持股 5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺

或减持计划一致，不存在差异及违规情况。

4、姜滨先生于 2007 年 10 月 8 日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于

2011年 5月 23日已履行完毕。

姜滨先生作为公司董事做出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将

不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离

职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中。

2015 年 7月 9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，姜滨先生承

诺自 2015年 7月 9日起六个月内增持公司股份并承诺通过资管计划增持的股份完成

后六个月内不进行减持，上述承诺于 2016 年 6月 30日已履行完毕。

姜滨先生于 2016年 9月 22日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持

公司股份，上述承诺于 2017年 3月 23 日已履行完毕。

2017 年 3 月 22 日，姜滨先生承诺自利润分配预案披露后 6 个月内不减持公司

股份，该承诺已于 2017年 9月 23日履行完毕。

歌尔集团及姜滨先生承诺自 2019年 11月 11日起未来连续六个月内通过证券交

易系统合计出售的股份低于公司股份总数的 5%，上述承诺已于 2020年 5月 10日履

行完毕。

歌尔集团及姜滨先生承诺自 2019年 12月 11日起未来连续六个月内通过证券交

易系统合计出售的股份低于公司股份总数的 5%，上述承诺已于 2020年 6月 10日履

行完毕。

歌尔集团及姜滨先生承诺自 2019年 12月 13日起未来连续六个月内通过证券交

易系统合计出售的股份低于公司股份总数的 5%，上述承诺已于 2020年 6月 12日履

行完毕。

截至本公告日，信息披露义务人歌尔集团及姜滨先生均严格遵守了上述承诺，

未出现违反上述承诺的情况。

5、歌尔集团、姜滨先生作为信息披露义务人披露的权益变动报告书详见刊登在

信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《歌尔股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二○年八月二十八日